
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA AKÇAKALE AHMET YESEVİ İLKOKULU 4. SINIF 1.DENEME 85 85 103 1271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,75 10 4 10,42 10 4 10,24 10 4 9,70 6 3 6,07 46 21 46,18 358,620

Okul Ortalaması 4 9 4,34 5 8 4,51 4 8 4,35 3 8 3,37 2 5 2,15 19 39 18,72 194,460

KATILIMLAR

1 500 AHMET ERDEM 4B 8 7 8,00 9 5 9,00 8 3 8,00 7 1 7,00 6 2 6,00 38 18 38,00 316,490 1 1 1 8 879

2 0 BE T* LAÇİNKAYA 4B 8 5 8,00 10 4 10,00 3 5 3,00 7 0 7,00 28 14 28,00 296,670 2 2 2 11 942

3 1618 FEVZİ 4A 8 7 8,00 6 9 6,00 7 8 7,00 6 8 6,00 1 9 1,00 28 41 28,00 267,080 1 3 3 15 1026

4 1091 İSMAİL GERGİL 4D 4 11 4,00 9 6 9,00 5 10 5,00 5 10 5,00 3 7 3,00 26 44 26,00 260,360 1 4 4 16 1035

5 51 HİBE DERVİŞ 4F 6 9 6,00 5 10 5,00 8 7 8,00 8 7 8,00 0 5 0,00 27 38 27,00 259,660 1 5 5 17 1036

6 814 ATA DAĞBAŞI 4D 7 8 7,00 5 10 5,00 6 9 6,00 5 10 5,00 4 5 4,00 27 42 27,00 250,610 2 6 6 18 1058

7 922 SİNEM ÖNCEL 4F 5 9 5,00 9 2 9,00 11 4 11,00 5 3 5,00 30 18 30,00 249,890 2 7 7 19 1061

8 546 FATMA FİLİ Z 4C 4 11 4,00 7 8 7,00 5 10 5,00 6 9 6,00 2 1 2,00 24 39 24,00 247,690 1 8 8 20 1067

9 16 MERT BUDAK 4A 6 9 6,00 6 9 6,00 4 11 4,00 5 10 5,00 3 7 3,00 24 46 24,00 245,220 2 9 9 21 1076

10 622 BÜNYAMİN ATAMAN 4B 9 6 9,00 8 7 8,00 3 12 3,00 1 14 1,00 1 7 1,00 22 46 22,00 244,770 3 10 10 22 1078

11 462 SEFA BİTKİN 4A 7 8 7,00 7 8 7,00 9 6 9,00 2 8 2,00 25 30 25,00 241,770 3 11 11 23 1085

12 0 MEHMET YILDIRIM 4 6 9 6,00 5 9 5,00 3 11 3,00 6 8 6,00 3 4 3,00 23 41 23,00 241,590 1 12 12 24 1086

13 20 ALYADUA BUDAK 4A 6 9 6,00 6 9 6,00 8 7 8,00 3 12 3,00 3 7 3,00 26 44 26,00 239,960 4 13 13 25 1091

14 696 YUSUF BOŞGUT 4E 4 11 4,00 9 5 9,00 9 6 9,00 2 2 2,00 24 24 24,00 239,430 1 14 14 26 1094

15 425 BÜŞRA ESLEK 4D 5 9 5,00 5 10 5,00 7 8 7,00 4 11 4,00 6 4 6,00 27 42 27,00 238,150 3 15 15 27 1097

16 1082 ŞAM HAMAD 4C 5 10 5,00 6 9 6,00 4 11 4,00 5 10 5,00 2 8 2,00 22 48 22,00 235,920 2 16 16 28 1105

17 26 İBRAHİM GÜMER 4C 3 10 3,00 7 7 7,00 7 8 7,00 5 7 5,00 22 32 22,00 232,980 3 17 17 29 1109

18 863 İREM YILDIZOĞLU 4A 7 7 7,00 4 5 4,00 4 10 4,00 5 7 5,00 2 8 2,00 22 37 22,00 231,740 5 18 18 30 1111

19 576 ULLAH HARME 4C 6 9 6,00 5 10 5,00 3 12 3,00 4 10 4,00 4 6 4,00 22 47 22,00 229,710 4 19 19 32 1117

20 64 ZEHRA OK 4F 6 5 6,00 7 2 7,00 6 3 6,00 1 0 1,00 3 0 3,00 23 10 23,00 229,210 3 20 20 33 1119

21 702 YASİN ERTEYİ 4E 3 12 3,00 5 10 5,00 6 9 6,00 6 9 6,00 2 8 2,00 22 48 22,00 226,300 2 21 21 35 1126

22 223 AYŞE KAYMAZ 4B 3 12 3,00 8 7 8,00 5 7 5,00 3 11 3,00 1 9 1,00 20 46 20,00 225,010 4 22 22 36 1131

23 66 HÜŞEYİN KAYABAŞ 4D 4 11 4,00 4 11 4,00 4 11 4,00 6 9 6,00 3 7 3,00 21 49 21,00 222,290 4 23 23 38 1137

24 581 FATİH BALAMAN 4F 4 10 4,00 5 10 5,00 7 8 7,00 5 9 5,00 21 37 21,00 222,280 4 24 24 39 1138

25 695 YUSUF GÖZOĞLU 4E 5 10 5,00 5 10 5,00 6 9 6,00 4 11 4,00 20 40 20,00 219,120 3 25 25 40 1144

26 436 ZEYNEP KAÇKAN 4C 4 9 4,00 4 8 4,00 3 11 3,00 7 2 7,00 18 30 18,00 218,930 5 26 26 41 1145

27 742 BÜNYAMİN BARIŞAN 4D 4 11 4,00 7 8 7,00 4 11 4,00 2 13 2,00 2 7 2,00 19 50 19,00 216,020 5 27 27 42 1150

28 713 MERYEM YASİN 4A 6 9 6,00 4 11 4,00 7 8 7,00 3 12 3,00 1 6 1,00 21 46 21,00 214,830 6 28 28 44 1152

29 410 BYŞEGÜL YOĞURT 4A 5 10 5,00 5 10 5,00 4 11 4,00 4 5 4,00 18 36 18,00 214,420 7 29 29 45 1153

30 897 İSMAİL ÖNCEL 4D 8 7 8,00 4 10 4,00 4 7 4,00 2 10 2,00 1 3 1,00 19 37 19,00 213,490 6 30 30 46 1155

31 704 RAGAD MASRİ 4C 3 12 3,00 6 9 6,00 3 12 3,00 4 10 4,00 2 8 2,00 18 51 18,00 213,200 6 31 31 47 1156

32 195 İBRAHİM GÖZOĞLU 4D 4 9 4,00 6 5 6,00 6 9 6,00 2 12 2,00 1 4 1,00 19 39 19,00 209,330 7 32 32 48 1166

33 284 MERVEA BOZKURT 4E 6 9 6,00 7 8 7,00 3 5 3,00 16 22 16,00 206,490 4 33 33 51 1172

34 617 K U*   H *KS* *   T 4F 4 8 4,00 7 7 7,00 7 8 7,00 1 0 1,00 19 23 19,00 205,630 5 34 34 52 1174

35 733 ÖMERFARUK GÖZOĞLU4D 4 11 4,00 8 7 8,00 4 6 4,00 16 24 16,00 204,410 8 35 35 53 1175

36 3722 * SIN 4A 5 10 5,00 4 10 4,00 4 11 4,00 3 12 3,00 2 8 2,00 18 51 18,00 204,040 8 36 36 54 1178

37 45 FATMANU R UĞUR 4C 0 7 0,00 7 8 7,00 3 9 3,00 5 9 5,00 15 33 15,00 204,020 7 37 37 55 1179

38 995 NİHAL ÖNCEL 4F 6 9 6,00 3 5 3,00 3 12 3,00 4 11 4,00 16 37 16,00 201,370 6 38 38 56 1181

39 957 MU * KAYA 4D 3 12 3,00 5 9 5,00 7 8 7,00 3 12 3,00 0 2 0,00 18 43 18,00 201,100 9 39 39 57 1182

40 196 İSA GÖZOĞLU 4D 4 11 4,00 4 11 4,00 6 9 6,00 2 13 2,00 4 6 4,00 20 50 20,00 200,450 10 40 40 58 1185

41 921 CEMRE BUZDOĞAN 4E 5 10 5,00 3 12 3,00 4 10 4,00 4 11 4,00 1 6 1,00 17 49 17,00 199,980 5 41 41 59 1186

42 200 YUSUF ERTEN 4A 6 5 6,00 3 11 3,00 1 14 1,00 3 12 3,00 3 7 3,00 16 49 16,00 197,680 9 42 42 60 1188

43 334 LUCEYN ABDULLAH 4A 4 8 4,00 4 11 4,00 5 10 5,00 3 7 3,00 16 36 16,00 194,310 10 43 43 61 1192

44 987 HALİME AÇAR 4B 5 10 5,00 2 6 2,00 6 9 6,00 4 10 4,00 0 1 0,00 17 36 17,00 193,290 5 44 44 62 1193

45 901 MUSTAFA DAKNİ 4F 4 8 4,00 6 5 6,00 2 3 2,00 0 1 0,00 3 1 3,00 15 18 15,00 190,830 7 45 45 63 1196

46 750 EYLÜL ÖZEP 4E 6 9 6,00 6 6 6,00 12 15 12,00 190,830 6 45 45 63 1196

47 711 FATMA DİKEÇ 4E 4 11 4,00 6 8 6,00 4 11 4,00 14 30 14,00 187,190 7 47 47 65 1203
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA AKÇAKALE AHMET YESEVİ İLKOKULU 4. SINIF 1.DENEME 85 85 103 1271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,75 10 4 10,42 10 4 10,24 10 4 9,70 6 3 6,07 46 21 46,18 358,620

Okul Ortalaması 4 9 4,34 5 8 4,51 4 8 4,35 3 8 3,37 2 5 2,15 19 39 18,72 194,460

KATILIMLAR

48 910 NESRİN YILBOGA 4C 4 11 4,00 6 9 6,00 4 10 4,00 14 30 14,00 187,190 8 47 47 65 1203

49 528 İREM ESLEK 4D 5 10 5,00 5 8 5,00 4 10 4,00 0 2 0,00 14 30 14,00 185,100 11 49 49 67 1205

50 0 HATİCE DAĞBAŞI 4E 5 10 5,00 6 7 6,00 11 17 11,00 184,310 8 50 50 68 1206

51 351 İSMAİLDİC TANI  I R 4A 4 11 4,00 3 12 3,00 1 14 1,00 3 12 3,00 2 8 2,00 13 57 13,00 181,860 11 51 51 69 1209

52 0 MEHMET ÖLMEZ 4C 2 13 2,00 4 11 4,00 5 10 5,00 2 13 2,00 2 8 2,00 15 55 15,00 179,500 9 52 52 70 1213

53 930 FEHMİ ER Ü R R 4C 4 11 4,00 3 12 3,00 2 13 2,00 3 8 3,00 12 44 12,00 178,650 10 53 53 71 1214

54 378 HATİCE ÖNCEL 4E 4 10 4,00 6 5 6,00 10 15 10,00 177,790 9 54 54 72 1216

55 818 ZE* EP AKBAY 4A 3 12 3,00 2 13 2,00 2 13 2,00 3 12 3,00 4 6 4,00 14 56 14,00 174,640 12 55 55 73 1218

56 139 MEDİNE BOZDOĞAN 4E 6 8 6,00 4 9 4,00 10 17 10,00 173,610 10 56 56 74 1220

57 898 HÜSEYİN DİRİN 4C 3 12 3,00 2 11 2,00 6 9 6,00 3 4 3,00 14 36 14,00 172,920 11 57 57 75 1222

58 882 RAVİA ELHALEBİ 4D 4 11 4,00 4 10 4,00 2 11 2,00 1 4 1,00 11 36 11,00 172,600 12 58 58 76 1223

59 712 AYŞE SAMGAR 4C 5 10 5,00 4 11 4,00 2 4 2,00 11 25 11,00 171,790 12 59 59 77 1224

60 385 YUSUF YAĞMA 4E 3 11 3,00 4 11 4,00 7 7 7,00 14 29 14,00 170,500 11 60 60 78 1225

61 422 BURAK YIL  RIM 4B 4 9 4,00 4 10 4,00 4 10 4,00 0 7 0,00 0 10 0,00 12 46 12,00 169,970 6 61 61 79 1226

62 920 GÜLBAHAR AKYOL 4A 4 10 4,00 0 13 0,00 6 7 6,00 4 8 4,00 14 38 14,00 169,550 13 62 62 80 1227

63 676 FATMA KANDEMİR 4C 5 10 5,00 3 12 3,00 4 9 4,00 12 31 12,00 167,880 13 63 63 81 1228

64 327 EMİR EVCİN 4A 5 9 5,00 4 7 4,00 9 16 9,00 167,090 14 64 64 82 1229

65 384 YUSUF ÖNCEL 4E 3 12 3,00 2 13 2,00 7 8 7,00 1 3 1,00 13 36 13,00 160,610 12 65 65 83 1236

66 303 FATMA AKTAY 4F 5 9 5,00 2 1 2,00 1 1 1,00 1 2 1,00 9 13 9,00 159,550 8 66 66 84 1237

67 649 SÜMEYYE YILDIZ 4A 5 8 5,00 3 7 3,00 0 1 0,00 8 16 8,00 158,480 15 67 67 85 1239

68 373 SEDEF ÖNCEL 4E 5 10 5,00 2 13 2,00 0 15 0,00 1 14 1,00 0 1 0,00 8 53 8,00 157,200 13 68 68 86 1241

69 468 ELİF ATAMANTN 4F 4 10 4,00 0 12 0,00 3 10 3,00 2 12 2,00 3 7 3,00 12 51 12,00 156,180 9 69 69 87 1242

70 1179 F ECRİN FIRAT C 4E 4 11 4,00 3 11 3,00 0 2 0,00 7 24 7,00 151,960 14 70 70 88 1243

71 982 İSMAİL TANAZ 4F 5 10 5,00 1 11 1,00 4 6 4,00 10 27 10,00 150,660 10 71 71 89 1244

72 0 ELİSAR ELYASİN 4A 5 10 5,00 2 7 2,00 7 17 7,00 149,870 16 72 72 90 1245

73 426 HÜSEYİN ELRAMAZAN4F 1 14 1,00 5 5 5,00 6 19 6,00 149,620 11 73 73 91 1246

74 0 MERV **    L 4A 5 9 5,00 0 8 0,00 2 10 2,00 7 27 7,00 137,350 17 74 74 92 1251

75 46 ÖZLEM GÖZOĞLU 4A 3 12 3,00 2 3 2,00 5 15 5,00 136,830 18 75 75 93 1252

76 81 İZZETTİN A*******AA4A 0 15 0,00 4 7 4,00 4 22 4,00 134,490 19 76 76 94 1253

77 833 MELEK TÜRK 4F 2 3 2,00 1 4 1,00 2 3 2,00 1 4 1,00 0 3 0,00 6 17 6,00 133,730 12 77 77 95 1254

78 497 EMİNE ÇAMDİREG 4F 2 10 2,00 1 4 1,00 3 10 3,00 0 3 0,00 6 27 6,00 128,750 13 78 78 96 1256

79 85 HANAN SULTAN 4F 4 11 4,00 0 3 0,00 4 14 4,00 126,130 14 79 79 97 1258

80 613 FUNDAF ÇİFÇİ 4A 2 3 2,00 0 9 0,00 4 10 4,00 6 22 6,00 122,490 20 80 80 98 1259

81 643 BEYAN HAMMA*İ 4F 1 0 1,00 0 1 0,00 0 1 0,00 1 0 1,00 0 1 0,00 2 3 2,00 113,900 15 81 81 99 1262

82 606 ESMA ELRAMAZAN 4F 2 1 2,00 2 1 2,00 113,090 16 82 82 100 1263

83 197 BEYTULLAH LAÇİNKAYA4F 1 8 1,00 0 5 0,00 1 13 1,00 106,570 17 83 83 101 1264

84 189 HA*IMRESU LULLAHŞUHA4A 1 10 1,00 1 10 1,00 106,570 21 83 83 101 1264

85 724 ADEM OK O 4A 0 4 0,00 0 4 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA AKÇAKALE AHMET YESEVİ İLKOKULU 4. SINIF 1.DENEME 85 85 103 1271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,75 10 4 10,42 10 4 10,24 10 4 9,70 6 3 6,07 46 21 46,18 358,620

Okul Ortalaması 4 9 4,34 5 8 4,51 4 8 4,35 3 8 3,37 2 5 2,15 19 39 18,72 194,460

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET YILDIRIM 0 4

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,590 358,620 1 12 12 24 1086

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 1 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 6,00 4,34 9,75

Matematik 15 5 9 5,00 33 5,00 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 3 11 3,00 20 3,00 4,35 10,24

Fen 15 6 8 6,00 40 6,00 3,37 9,70

İngilizce 10 3 4 3,00 30 3,00 2,15 6,07

Toplam: 70 23 41 23,00 33 23,00 15,59 44,52

TÜR AdbadDabddACDcC

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BAbcdb dCdcabCD

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS bcbBc addbACdcd

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN dCAbA* bcDadbBD

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG aaBdAcB   

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 5 9 33

Matematik 15 5 9 33

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 3 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 3 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 3 11 20

Sosyal Bilgiler 15 3 11 20

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 6 8 40

Fen 15 6 8 40

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 4 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 3 3 50
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 3 1 75

İNG 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Naming classroom objects 2 0 1 0
Asking for permission 1 0 1 0
Telling someone what to do 3 2 0 67
Naming numbers 2 0 1 0
Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
* SIN 3722 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,040 358,620 8 36 36 54 1178

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 4 10 4,00 27 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 11 4,00 27 4,25 4,35 10,24

Fen 15 3 12 3,00 20 3,62 3,37 9,70

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,33 2,15 6,07

Toplam: 70 18 51 18,00 26 13,73 15,59 44,52

TÜR BcCDcbABbadbdcc

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT bBadcacaDBadBa 

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS bCadCbDcbaBcabd

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN daCbdcdbaBaBdba

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG cdAcbDacac

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 4 10 27

Matematik 15 4 10 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 4 17
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33

SOS 15 4 11 27

Sosyal Bilgiler 15 4 11 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0

FEN 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 4 0
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 2 3 40
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 5 17

İNG 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple requests 2 0 2 0
Naming numbers 2 1 1 50
Telling someone what to do 3 0 3 0
Naming classroom objects 2 1 1 50
Asking for permission 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM OK O 724 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 0 4 0,00 0 4,41 4,34 9,75

Toplam: 70 0 4 0,00 0 13,73 15,59 44,52

TÜR acdb           

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 0 4 0

Türkçe 15 0 4 0

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 0 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 0 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALYADUA BUDAK 20 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,960 358,620 4 13 13 25 1091

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 6 9 6,00 40 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 8 7 8,00 53 4,25 4,35 10,24

Fen 15 3 12 3,00 20 3,62 3,37 9,70

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,33 2,15 6,07

Toplam: 70 26 44 26,00 37 13,73 15,59 44,52

TÜR dabcdDaDbcACDAa

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BAbadcbBCAcdabD

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS CADBDdaCBAdadaa

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN dbcaAcdcacbdaBD

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG cacdAaBdDb

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 3 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 8 7 53

Sosyal Bilgiler 15 8 7 53

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 2 1 67
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 3 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 5 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 5 17
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 2 50

İNG 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 0 1 0
Telling someone what to do 3 2 1 67
Naming numbers 2 0 2 0
Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BYŞEGÜL YOĞURT 410 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,420 358,620 7 29 29 45 1153

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 5 10 5,00 33 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 11 4,00 27 4,25 4,35 10,24

Fen 15 4 5 4,00 27 3,62 3,37 9,70

Toplam: 70 18 36 18,00 26 13,73 15,59 44,52

TÜR bBddCDabAddaDba

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT cAaaaDAaddd*DaD

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS ddbBDdDacb*d*D*

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN BbcD DbddD     

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 5 17
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 2 1 67
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0

SOS 15 4 11 27

Sosyal Bilgiler 15 4 11 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 4 5 27

Fen 15 4 5 27

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 2 1 40
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 3 17
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİSAR ELYASİN 0 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
149,870 358,620 16 72 72 90 1245

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 2 7 2,00 13 3,45 4,51 10,42

Toplam: 70 7 17 7,00 10 13,73 15,59 44,52

TÜR BcCcdaABbcdDdbb

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT ddbCbadCc      

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 2 7 13

Matematik 15 2 7 13

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 1 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 3 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 1 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EVCİN 327 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,090 358,620 14 64 64 82 1229

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 5,00 33 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 4 7 4,00 27 3,45 4,51 10,42

Toplam: 70 9 16 9,00 13 13,73 15,59 44,52

TÜR BA DddccAa*cabA

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT AaaaaBbbbB A   

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 9 33

Türkçe 15 5 9 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 4 7 27

Matematik 15 4 7 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 0 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 4 17
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 1 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ 1618 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,080 358,620 1 3 3 15 1026

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 6 9 6,00 40 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 7 8 7,00 47 4,25 4,35 10,24

Fen 15 6 8 6,00 40 3,62 3,37 9,70

İngilizce 10 1 9 1,00 10 2,33 2,15 6,07

Toplam: 70 28 41 28,00 40 13,73 15,59 44,52

TÜR BACDAadBbBdcBab

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT ABbCaBAbcaDcdbc

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS aCcbCbcabCBDcCA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN bDbdBD ACBbcbda

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG badDacbcdc

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 4 2 67
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33

SOS 15 7 8 47

Sosyal Bilgiler 15 7 8 47

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 2 1 67
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 2 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100

FEN 15 6 8 40

Fen 15 6 8 40

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 2 3 40
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 3 2 50

İNG 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Making simple requests 2 0 2 0
Naming numbers 2 0 2 0
Telling someone what to do 3 1 2 33
Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FUNDAF ÇİFÇİ 613 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
122,490 358,620 20 80 80 98 1259

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 3 2,00 13 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 0 9 0,00 0 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 10 4,00 27 4,25 4,35 10,24

Toplam: 70 6 22 6,00 9 13,73 15,59 44,52

TÜR ba   DB c      

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT a bbc b acd b  

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS abcdabDCBAdbca 

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 2 3 13

Türkçe 15 2 3 13

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 0 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0

MAT 15 0 9 0

Matematik 15 0 9 0

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 0 3 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 3 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0

SOS 15 4 10 27

Sosyal Bilgiler 15 4 10 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 1 67
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR AKYOL 920 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
169,550 358,620 13 62 62 80 1227

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 4,00 27 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 0 13 0,00 0 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 6 7 6,00 40 4,25 4,35 10,24

Fen 15 4 8 4,00 27 3,62 3,37 9,70

Toplam: 70 14 38 14,00 20 13,73 15,59 44,52

TÜR AB*cacB*caA *db

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT a*b dbd bc***ba

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS bcD*DCDacAcb D 

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN aCc*AcbcBDac   

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 10 27

Türkçe 15 4 10 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 0 13 0

Matematik 15 0 13 0

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 0 6 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 2 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 3 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0

SOS 15 6 7 40

Sosyal Bilgiler 15 6 7 40

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 1 67
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 0 0

FEN 15 4 8 27

Fen 15 4 8 27

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 4 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 3 2 50
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HA*IMRESU LULLAHŞUHA 189 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
106,570 358,620 21 83 83 101 1264

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 10 1,00 7 4,41 4,34 9,75

Toplam: 70 1 10 1,00 1 13,73 15,59 44,52

TÜR bcbcbcB*ccb    

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

Soru No 123456789012345
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 1 10 7

Türkçe 15 1 10 7

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YILDIZOĞLU 863 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,740 358,620 5 18 18 30 1111

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 7,00 47 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 4 5 4,00 27 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 10 4,00 27 4,25 4,35 10,24

Fen 15 5 7 5,00 33 3,62 3,37 9,70

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,33 2,15 6,07

Toplam: 70 22 37 22,00 31 13,73 15,59 44,52

TÜR aACDcaABAa Dccd

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT Aa  DB d d d Cc

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS a adddDBcaBbaCc

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN cDdAdb A BDaac 

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG bBdabbbcdA

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 7 7 47

Türkçe 15 7 7 47

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 4 5 27

Matematik 15 4 5 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 3 17
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 2 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 0 33

SOS 15 4 10 27

Sosyal Bilgiler 15 4 10 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0

FEN 15 5 7 33

Fen 15 5 7 33

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 2 50
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 2 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 2 3 33

İNG 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple requests 2 1 1 50
Naming numbers 2 0 2 0
Telling someone what to do 3 1 2 33
Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİLDİC TANI  I R 351 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
181,860 358,620 11 51 51 69 1209

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 3 12 3,00 20 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 1 14 1,00 7 4,25 4,35 10,24

Fen 15 3 12 3,00 20 3,62 3,37 9,70

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,33 2,15 6,07

Toplam: 70 13 57 13,00 19 13,73 15,59 44,52

TÜR dcaDd*caAcCaBbb

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT bcaCDBcabccbabd

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS adabacaccaaacaA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN AbabacCbacDabca

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG bBccaDaadb

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 4 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33

SOS 15 1 14 7

Sosyal Bilgiler 15 1 14 7

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100

FEN 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 2 50
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 5 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 5 17

İNG 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple requests 2 1 1 50
Naming numbers 2 0 2 0
Telling someone what to do 3 0 3 0
Naming classroom objects 2 1 1 50
Asking for permission 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İZZETTİN A*******AA 81 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
134,490 358,620 19 76 76 94 1253

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 0 15 0,00 0 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 4 7 4,00 27 3,45 4,51 10,42

Toplam: 70 4 22 4,00 6 13,73 15,59 44,52

TÜR ***********b**b

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT *A*aaaAaaAA    

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 0 15 0

Türkçe 15 0 15 0

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 4 7 27

Matematik 15 4 7 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 2 33
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 2 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 2 25
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LUCEYN ABDULLAH 334 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,310 358,620 10 43 43 61 1192

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 8 4,00 27 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 4 11 4,00 27 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 5 10 5,00 33 4,25 4,35 10,24

Fen 15 3 7 3,00 20 3,62 3,37 9,70

Toplam: 70 16 36 16,00 23 13,73 15,59 44,52

TÜR ddbdaDcDcBAb   

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT cbabcDAcCAbdaba

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS CdDBDaaacbddacB

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN dbAbdDbAcb     

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 8 27

Türkçe 15 4 8 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0

MAT 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 5 17
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 5 10 33

Sosyal Bilgiler 15 5 10 33

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50

FEN 15 3 7 20

Fen 15 3 7 20

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 3 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 3 17
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BUDAK 16 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,220 358,620 2 9 9 21 1076

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 6 9 6,00 40 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 11 4,00 27 4,25 4,35 10,24

Fen 15 5 10 5,00 33 3,62 3,37 9,70

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,33 2,15 6,07

Toplam: 70 24 46 24,00 34 13,73 15,59 44,52

TÜR dACDcaABbcdDabd

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT AdcbcBAaDdbddCA

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS aacdacDacCabBbA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN cadcabCACBDadca

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG aBcDacacdA

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 3 50
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33

SOS 15 4 11 27

Sosyal Bilgiler 15 4 11 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100

FEN 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 2 3 40
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 2 4 33

İNG 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple requests 2 1 1 50
Naming numbers 2 0 2 0
Telling someone what to do 3 2 1 67
Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERV **    L 0 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
137,350 358,620 17 74 74 92 1251

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 5,00 33 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 0 8 0,00 0 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 2 10 2,00 13 4,25 4,35 10,24

Toplam: 70 7 27 7,00 10 13,73 15,59 44,52

TÜR ddC**dAB cCbdbA

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT caa*     d bda 

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS baa  d cbCa*aaA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 9 33

Türkçe 15 5 9 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 0 8 0

Matematik 15 0 8 0

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 0 2 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 0 0

SOS 15 2 10 13

Sosyal Bilgiler 15 2 10 13

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM YASİN 713 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,830 358,620 6 28 28 44 1152

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 4 11 4,00 27 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 7 8 7,00 47 4,25 4,35 10,24

Fen 15 3 12 3,00 20 3,62 3,37 9,70

İngilizce 10 1 6 1,00 10 2,33 2,15 6,07

Toplam: 70 21 46 21,00 30 13,73 15,59 44,52

TÜR AdbBCcBcAaddDcb

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BddaabddCAAdbab

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS CAcBDCbdBAdadcd

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN dCbadcdbBcCcadc

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG cacCdac   

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 4 33
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100

SOS 15 7 8 47

Sosyal Bilgiler 15 7 8 47

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 2 1 67
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 3 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 5 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 3 3 50
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 4 0

İNG 10 1 6 10

İngilizce 10 1 6 10

Naming classroom objects 2 0 1 0
Asking for permission 1 0 1 0
Telling someone what to do 3 0 2 0
Naming numbers 2 1 0 50
Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÖZOĞLU 46 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
136,830 358,620 18 75 75 93 1252

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 2 3 2,00 13 3,45 4,51 10,42

Toplam: 70 5 15 5,00 7 13,73 15,59 44,52

TÜR bacabadabddCDcC

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT cACbd          

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 2 3 13

Matematik 15 2 3 13

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 1 33
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 1 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA BİTKİN 462 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,770 358,620 3 11 11 23 1085

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 7 8 7,00 47 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 9 6 9,00 60 4,25 4,35 10,24

Fen 15 2 8 2,00 13 3,62 3,37 9,70

Toplam: 70 25 30 25,00 36 13,73 15,59 44,52

TÜR bBcabDcaAacCDAC

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BAbcBDddCcbBcCc

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS CcDBabbdBAACBbB

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN dCdcbaCbdb     

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 4 2 67
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 9 6 60

Sosyal Bilgiler 15 9 6 60

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 1 67
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 2 0 100

FEN 15 2 8 13

Fen 15 2 8 13

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 2 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 3 17
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YILDIZ 649 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
158,480 358,620 15 67 67 85 1239

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 5,00 33 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 3 7 3,00 20 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 0 1 0,00 0 4,25 4,35 10,24

Toplam: 70 8 16 8,00 11 13,73 15,59 44,52

TÜR *ACDcdb bBdD ac

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT A  CacdaDd c d 

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS b              

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 8 33

Türkçe 15 5 8 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 3 7 20

Matematik 15 3 7 20

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 3 17
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 2 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 1 33

SOS 15 0 1 0

Sosyal Bilgiler 15 0 1 0

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 0 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 0 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERTEN 200 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,680 358,620 9 42 42 60 1188

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 5 6,00 40 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 3 11 3,00 20 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 1 14 1,00 7 4,25 4,35 10,24

Fen 15 3 12 3,00 20 3,62 3,37 9,70

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,33 2,15 6,07

Toplam: 70 16 49 16,00 23 13,73 15,59 44,52

TÜR ABAB  a  aAbaAb

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT abdDdadaadABb a

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS abaabaababcaBac

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN abAababABbbbacb

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG abadAaBAbb

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 6 5 40

Türkçe 15 6 5 40

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 3 11 20

Matematik 15 3 11 20

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 4 17
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 1 14 7

Sosyal Bilgiler 15 1 14 7

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50

FEN 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 5 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 2 4 33
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25

İNG 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 0 1 0
Telling someone what to do 3 1 2 33
Naming numbers 2 1 1 50
Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZE* EP AKBAY 818 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,640 358,620 12 55 55 73 1218

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 22 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 4,41 4,34 9,75

Matematik 15 2 13 2,00 13 3,45 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 2 13 2,00 13 4,25 4,35 10,24

Fen 15 3 12 3,00 20 3,62 3,37 9,70

İngilizce 10 4 6 4,00 40 2,33 2,15 6,07

Toplam: 70 14 56 14,00 20 13,73 15,59 44,52

TÜR BdCadbcdbdbDcab

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT cacdbacdbcacBdA

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS bdcAbdacadBacbd

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN AcdbacabaBDcacb

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG cadbCaCBdA

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 5 17
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0

SOS 15 2 13 13

Sosyal Bilgiler 15 2 13 13

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0

FEN 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 2 50
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 5 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 5 17

İNG 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Making simple requests 2 0 2 0
Naming numbers 2 0 2 0
Telling someone what to do 3 2 1 67
Naming classroom objects 2 1 1 50
Asking for permission 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ERDEM 500 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,490 358,620 1 1 1 8 879

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 6 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 6,17 4,34 9,75

Matematik 15 9 5 9,00 60 6,83 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 8 3 8,00 53 4,83 4,35 10,24

Fen 15 7 1 7,00 47 3,67 3,37 9,70

İngilizce 10 6 2 6,00 60 1,60 2,15 6,07

Toplam: 70 38 18 38,00 54 22,83 15,59 44,52

TÜR ABABdaaaAaACDcd

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT B aaaDABCAABcCc

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS CA BD  Cd AacDB

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN  CA AD cBD A   

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG D BCAbBA a

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 9 5 60

Matematik 15 9 5 60

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 4 1 67
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100

SOS 15 8 3 53

Sosyal Bilgiler 15 8 3 53

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 0 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 2 0 67
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 1 33
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50

FEN 15 7 1 47

Fen 15 7 1 47

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 0 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 3 1 50
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 3 0 75

İNG 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

Naming classroom objects 2 1 1 50
Asking for permission 1 0 0 0
Telling someone what to do 3 2 0 67
Naming numbers 2 2 0 100
Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KAYMAZ 223 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,010 358,620 4 22 22 36 1131

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 6 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 6,17 4,34 9,75

Matematik 15 8 7 8,00 53 6,83 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 5 7 5,00 33 4,83 4,35 10,24

Fen 15 3 11 3,00 20 3,67 3,37 9,70

İngilizce 10 1 9 1,00 10 1,60 2,15 6,07

Toplam: 70 20 46 20,00 29 22,83 15,59 44,52

TÜR AdbdbDabdadd*Ad

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BACDcDccCdAdbaD

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS CdaBadbaBAcC   

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN adccdDacacadC D

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG cbcdbacAad

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 3 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 3 0 100
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100

SOS 15 5 7 33

Sosyal Bilgiler 15 5 7 33

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 1 67
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 0 0

FEN 15 3 11 20

Fen 15 3 11 20

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 4 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 5 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 2 50

İNG 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 0 1 0
Telling someone what to do 3 0 3 0
Naming numbers 2 1 1 50
Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BE T* LAÇİNKAYA 0 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,670 358,620 2 2 2 11 942

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 6 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 8,00 53 6,17 4,34 9,75

Matematik 15 10 4 10,00 67 6,83 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 3 5 3,00 20 4,83 4,35 10,24

Fen 15 7 0 7,00 47 3,67 3,37 9,70

Toplam: 70 28 14 28,00 40 22,83 15,59 44,52

TÜR  ACDAC BAabbdDc

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT  acdcBACDBDABCA

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS a BA      Baaad

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN AD ABD A B     

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 8 5 53

Türkçe 15 8 5 53

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100

MAT 15 10 4 67

Matematik 15 10 4 67

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 0 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 4 2 67
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 3 1 75
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 2 1 67

SOS 15 3 5 20

Sosyal Bilgiler 15 3 5 20

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 0 67
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0

FEN 15 7 0 47

Fen 15 7 0 47

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 0 50
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 0 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN ATAMAN 622 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,770 358,620 3 10 10 22 1078

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 6 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 6,17 4,34 9,75

Matematik 15 8 7 8,00 53 6,83 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 3 12 3,00 20 4,83 4,35 10,24

Fen 15 1 14 1,00 7 3,67 3,37 9,70

İngilizce 10 1 7 1,00 10 1,60 2,15 6,07

Toplam: 70 22 46 22,00 31 22,83 15,59 44,52

TÜR cdCDAaABABbaBbA

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT AaDbaBAaaBDccCA

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS adaAbcbcbCacaaA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN badbaDabdacadca

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG adAbbaaa  

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 3 50
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33

SOS 15 3 12 20

Sosyal Bilgiler 15 3 12 20

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100

FEN 15 1 14 7

Fen 15 1 14 7

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 4 0
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 5 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 5 17

İNG 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

Making simple requests 2 0 2 0
Naming numbers 2 1 0 50
Telling someone what to do 3 0 2 0
Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK YIL  RIM 422 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
169,970 358,620 6 61 61 79 1226

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 6 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 9 4,00 27 6,17 4,34 9,75

Matematik 15 4 10 4,00 27 6,83 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 10 4,00 27 4,83 4,35 10,24

Fen 15 0 7 0,00 0 3,67 3,37 9,70

İngilizce 10 0 10 0,00 0 1,60 2,15 6,07

Toplam: 70 12 46 12,00 17 22,83 15,59 44,52

TÜR  dAadDBacdbdD a

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT Bcdbd AabAcdadD

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS Cd caCaaaAbCdaa

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN *****aa        

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG aacdcaabba

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 9 27

Türkçe 15 4 9 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0

MAT 15 4 10 27

Matematik 15 4 10 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 4 33
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 1 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0

SOS 15 4 10 27

Sosyal Bilgiler 15 4 10 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 0 7 0

Fen 15 0 7 0

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 3 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 3 0

İNG 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 0 1 0
Telling someone what to do 3 0 3 0
Naming numbers 2 0 2 0
Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME AÇAR 987 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,290 358,620 5 44 44 62 1193

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 6 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 6,17 4,34 9,75

Matematik 15 2 6 2,00 13 6,83 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 6 9 6,00 40 4,83 4,35 10,24

Fen 15 4 10 4,00 27 3,67 3,37 9,70

İngilizce 10 0 1 0,00 0 1,60 2,15 6,07

Toplam: 70 17 36 17,00 24 22,83 15,59 44,52

TÜR AcdadDaaABAdad*

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT   C dabdCd d   

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS ddDBaCDaBdbCaba

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN caAadbbdacCA Ba

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG    a      

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 2 6 13

Matematik 15 2 6 13

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 2 17
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 3 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 0 50

SOS 15 6 9 40

Sosyal Bilgiler 15 6 9 40

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 4 10 27

Fen 15 4 10 27

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 3 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 2 4 33
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25

İNG 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

Naming classroom objects 2 0 0 0
Asking for permission 1 0 0 0
Telling someone what to do 3 0 0 0
Naming numbers 2 0 1 0
Making simple requests 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE SAMGAR 712 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
171,790 358,620 12 59 59 77 1224

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 13 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 3,69 4,34 9,75

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,92 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 2 4 2,00 13 3,92 4,35 10,24

Toplam: 70 11 25 11,00 16 16,85 15,59 44,52

TÜR dACDdabBbcdccDc

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT AdbdacAbbdbbBCb

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS cacACb         

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100

MAT 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 5 17
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0

SOS 15 2 4 13

Sosyal Bilgiler 15 2 4 13

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 1 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 0 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA FİLİ Z 546 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,690 358,620 1 8 8 20 1067

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 13 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 3,69 4,34 9,75

Matematik 15 7 8 7,00 47 4,92 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 5 10 5,00 33 3,92 4,35 10,24

Fen 15 6 9 6,00 40 4,40 3,37 9,70

İngilizce 10 2 1 2,00 20 2,40 2,15 6,07

Toplam: 70 24 39 24,00 34 16,85 15,59 44,52

TÜR BdbDcaccdadDBbb

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT dcbCcBACaabABCd

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS aaabCcDBadcccCA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN ADCbdbCAaacaCdb

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG DdA       

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 4 2 67
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0

SOS 15 5 10 33

Sosyal Bilgiler 15 5 10 33

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100

FEN 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 2 50
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 2 3 40
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 2 4 33

İNG 10 2 1 20

İngilizce 10 2 1 20

Making simple requests 2 1 1 50
Naming numbers 2 1 0 50
Telling someone what to do 3 0 0 0
Naming classroom objects 2 0 0 0
Asking for permission 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KANDEMİR 676 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,880 358,620 13 63 63 81 1228

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 13 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 3,69 4,34 9,75

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,92 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 9 4,00 27 3,92 4,35 10,24

Toplam: 70 12 31 12,00 17 16,85 15,59 44,52

TÜR aACDcCdabadDaab

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT dBadaadbaaDbBac

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS DaddCAcBabaac  

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 5 17
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33

SOS 15 4 9 27

Sosyal Bilgiler 15 4 9 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANU R UĞUR 45 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,020 358,620 7 37 37 55 1179

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 13 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 0 7 0,00 0 3,69 4,34 9,75

Matematik 15 7 8 7,00 47 4,92 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 3 9 3,00 20 3,92 4,35 10,24

Fen 15 5 9 5,00 33 4,40 3,37 9,70

Toplam: 70 15 33 15,00 21 16,85 15,59 44,52

TÜR cdda*   da     

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BACa*bABCAddbbb

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS aAaacCbbacA   c

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN aCcbdD A*aCcCca

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 0 7 0

Türkçe 15 0 7 0

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0

MAT 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 4 2 67
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 3 9 20

Sosyal Bilgiler 15 3 9 20

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 2 1 67
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 0 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 1 0

FEN 15 5 9 33

Fen 15 5 9 33

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 3 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 3 3 50
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FEHMİ ER Ü R R 930 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
178,650 358,620 10 53 53 71 1214

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 13 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 3,69 4,34 9,75

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,92 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 2 13 2,00 13 3,92 4,35 10,24

Fen 15 3 8 3,00 20 4,40 3,37 9,70

Toplam: 70 12 44 12,00 17 16,85 15,59 44,52

TÜR aAdDbaABbcdadbc

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT dBDacacdccD*ad*

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS caBdCdcdca*a*dc

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN dbaAabaACab    

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 5 17
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33

SOS 15 2 13 13

Sosyal Bilgiler 15 2 13 13

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0

FEN 15 3 8 20

Fen 15 3 8 20

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 3 0
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 2 1 40
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 4 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DİRİN 898 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
172,920 358,620 11 57 57 75 1222

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 13 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 3,69 4,34 9,75

Matematik 15 2 11 2,00 13 4,92 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 6 9 6,00 40 3,92 4,35 10,24

Fen 15 3 4 3,00 20 4,40 3,37 9,70

Toplam: 70 14 36 14,00 20 16,85 15,59 44,52

TÜR BAdccdbdbcbbBac

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT bcaababbacbAB  

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS badACdcBDdacaCA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN ADacacC        

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 2 11 13

Matematik 15 2 11 13

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 1 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 0 5 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0

SOS 15 6 9 40

Sosyal Bilgiler 15 6 9 40

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 1 67
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100

FEN 15 3 4 20

Fen 15 3 4 20

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 0 50
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM GÜMER 26 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,980 358,620 3 17 17 29 1109

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 13 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 10 3,00 20 3,69 4,34 9,75

Matematik 15 7 7 7,00 47 4,92 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 7 8 7,00 47 3,92 4,35 10,24

Fen 15 5 7 5,00 33 4,40 3,37 9,70

Toplam: 70 22 32 22,00 31 16,85 15,59 44,52

TÜR ABddCa**dcda*  

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT dACcabAcCcABDb 

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS dAcBbaDCcAACacc

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN cadcAabABDaA   

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 3 10 20

Türkçe 15 3 10 20

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0

MAT 15 7 7 47

Matematik 15 7 7 47

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 3 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 2 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100

SOS 15 7 8 47

Sosyal Bilgiler 15 7 8 47

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 2 1 67
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 5 7 33

Fen 15 5 7 33

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 3 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 3 2 50
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÖLMEZ 0 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
179,500 358,620 9 52 52 70 1213

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 13 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 2,00 13 3,69 4,34 9,75

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,92 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 5 10 5,00 33 3,92 4,35 10,24

Fen 15 2 13 2,00 13 4,40 3,37 9,70

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,40 2,15 6,07

Toplam: 70 15 55 15,00 21 16,85 15,59 44,52

TÜR ab**A**B*abacab

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT ABcdcabCaBcddbc

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS adBcaccBDaabBCd

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN AcbbdcbcdcaBd*c

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG aBccdabcdA

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 2 13 13

Türkçe 15 2 13 13

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 4 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0

SOS 15 5 10 33

Sosyal Bilgiler 15 5 10 33

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 1 67
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0

FEN 15 2 13 13

Fen 15 2 13 13

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 4 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 6 0

İNG 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple requests 2 1 1 50
Naming numbers 2 0 2 0
Telling someone what to do 3 1 2 33
Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN YILBOGA 910 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,190 358,620 8 47 47 65 1203

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 13 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 3,69 4,34 9,75

Matematik 15 6 9 6,00 40 4,92 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 10 4,00 27 3,92 4,35 10,24

Toplam: 70 14 30 14,00 20 16,85 15,59 44,52

TÜR ABb*daBcbdAbbdb

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BbaDdbAcCAdaDab

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS bAcacCadBA *ccc

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 4 33
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 4 10 27

Sosyal Bilgiler 15 4 10 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 2 1 67
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 1 67
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAGAD MASRİ 704 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,200 358,620 6 31 31 47 1156

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 13 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 3,69 4,34 9,75

Matematik 15 6 9 6,00 40 4,92 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 3 12 3,00 20 3,92 4,35 10,24

Fen 15 4 10 4,00 27 4,40 3,37 9,70

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,40 2,15 6,07

Toplam: 70 18 51 18,00 26 16,85 15,59 44,52

TÜR aACDcadccdbaabd

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT caDCcBbCacadBCb

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS adcACbaBcaacddd

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN bbbc caAdBadbAD

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG ccAaCadcab

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 3 50
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0

SOS 15 3 12 20

Sosyal Bilgiler 15 3 12 20

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0

FEN 15 4 10 27

Fen 15 4 10 27

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 2 3 40
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 4 17

İNG 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple requests 2 0 2 0
Naming numbers 2 1 1 50
Telling someone what to do 3 0 3 0
Naming classroom objects 2 1 1 50
Asking for permission 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAM HAMAD 1082 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,920 358,620 2 16 16 28 1105

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 13 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 3,69 4,34 9,75

Matematik 15 6 9 6,00 40 4,92 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 11 4,00 27 3,92 4,35 10,24

Fen 15 5 10 5,00 33 4,40 3,37 9,70

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,40 2,15 6,07

Toplam: 70 22 48 22,00 31 16,85 15,59 44,52

TÜR dcAabDa*cabdDAC

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT dbCaaDbBCAdBada

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS bbDBaCadBc*b***

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN dCAabbbAdcbdCaD

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG bCddbcabDd

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 3 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 4 11 27

Sosyal Bilgiler 15 4 11 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 4 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 2 4 33
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 2 50

İNG 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 1 0 100
Telling someone what to do 3 1 2 33
Naming numbers 2 0 2 0
Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ULLAH HARME 576 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,710 358,620 4 19 19 32 1117

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 13 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 3,69 4,34 9,75

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,92 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 3 12 3,00 20 3,92 4,35 10,24

Fen 15 4 10 4,00 27 4,40 3,37 9,70

İngilizce 10 4 6 4,00 40 2,40 2,15 6,07

Toplam: 70 22 47 22,00 31 16,85 15,59 44,52

TÜR dcdBaDBaAcdaDdC

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BbaDccAaCddacaD

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS dcadbCbddcAacDa

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN BacadbacdD AadD

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG cbcCAbdADa

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 5 17
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 2 1 67
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 3 12 20

Sosyal Bilgiler 15 3 12 20

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 4 10 27

Fen 15 4 10 27

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 2 3 40
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 4 17
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25

İNG 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 0 1 0
Telling someone what to do 3 2 1 67
Naming numbers 2 2 0 100
Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAÇKAN 436 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,930 358,620 5 26 26 41 1145

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 13 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 9 4,00 27 3,69 4,34 9,75

Matematik 15 4 8 4,00 27 4,92 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 3 11 3,00 20 3,92 4,35 10,24

Fen 15 7 2 7,00 47 4,40 3,37 9,70

Toplam: 70 18 30 18,00 26 16,85 15,59 44,52

TÜR AdAcdbcb d CacC

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT aA Dd  cacdBaaD

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS acDaDbc aAcdcaa

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN BaADAcCAB      

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 9 27

Türkçe 15 4 9 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 4 8 27

Matematik 15 4 8 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 3 33
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 2 0 67
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 3 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0

SOS 15 3 11 20

Sosyal Bilgiler 15 3 11 20

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 1 67
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 7 2 47

Fen 15 7 2 47

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 3 0 60
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 2 1 33
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ATA DAĞBAŞI 814 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,610 358,620 2 6 6 18 1058

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 12 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 4,67 4,34 9,75

Matematik 15 5 10 5,00 33 5,50 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 6 9 6,00 40 4,92 4,35 10,24

Fen 15 5 10 5,00 33 2,91 3,37 9,70

İngilizce 10 4 5 4,00 40 2,67 2,15 6,07

Toplam: 70 27 42 27,00 39 19,75 15,59 44,52

TÜR dACbAaAcAcCDabd

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT AababdbbbaDcBCA

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS DaaAdAaBbaacBaA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN bcbABcCAaccBabb

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG DaAcbDCaa 

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 5 17
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33

SOS 15 6 9 40

Sosyal Bilgiler 15 6 9 40

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100

FEN 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 4 0
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 2 3 40
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 3 3 50

İNG 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Making simple requests 2 1 1 50
Naming numbers 2 1 1 50
Telling someone what to do 3 0 2 0
Naming classroom objects 2 1 1 50
Asking for permission 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN BARIŞAN 742 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,020 358,620 5 27 27 42 1150

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 12 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 4,67 4,34 9,75

Matematik 15 7 8 7,00 47 5,50 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 11 4,00 27 4,92 4,35 10,24

Fen 15 2 13 2,00 13 2,91 3,37 9,70

İngilizce 10 2 7 2,00 20 2,67 2,15 6,07

Toplam: 70 19 50 19,00 27 19,75 15,59 44,52

TÜR ABbcdDabbacdDcd

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BACbdbAdbAdacCD

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS abDcaCbbacACdba

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN abdcbcadBaCdacb

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG abc*bDcbD 

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 5 1 83
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0

SOS 15 4 11 27

Sosyal Bilgiler 15 4 11 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 2 13 13

Fen 15 2 13 13

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 5 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 2 4 33
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 4 0

İNG 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

Naming classroom objects 2 0 1 0
Asking for permission 1 0 1 0
Telling someone what to do 3 1 2 33
Naming numbers 2 0 2 0
Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ESLEK 425 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,150 358,620 3 15 15 27 1097

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 12 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 5,00 33 4,67 4,34 9,75

Matematik 15 5 10 5,00 33 5,50 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 7 8 7,00 47 4,92 4,35 10,24

Fen 15 4 11 4,00 27 2,91 3,37 9,70

İngilizce 10 6 4 6,00 60 2,67 2,15 6,07

Toplam: 70 27 42 27,00 39 19,75 15,59 44,52

TÜR adCDcdda daDBbA

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT cdDdDBdababdBCc

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS bCBAadaBbbBDdaA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN ADacabbddBadaAc

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG bBADCcCaCc

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 9 33

Türkçe 15 5 9 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 5 17
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33

SOS 15 7 8 47

Sosyal Bilgiler 15 7 8 47

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 1 67
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100

FEN 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 3 1 75
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 5 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 5 17

İNG 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Making simple requests 2 1 1 50
Naming numbers 2 2 0 100
Telling someone what to do 3 1 2 33
Naming classroom objects 2 1 1 50
Asking for permission 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜŞEYİN KAYABAŞ 66 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,290 358,620 4 23 23 38 1137

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 12 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 4,67 4,34 9,75

Matematik 15 4 11 4,00 27 5,50 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 11 4,00 27 4,92 4,35 10,24

Fen 15 6 9 6,00 40 2,91 3,37 9,70

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,67 2,15 6,07

Toplam: 70 21 49 21,00 30 19,75 15,59 44,52

TÜR dabdaDaacaAaDAd

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BcabdadaaAcBbCa

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS CdaBbdDbaddCdcd

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN aCAacbaAdDCddBa

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG DCcbbDabaa

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 4 2 67
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0

SOS 15 4 11 27

Sosyal Bilgiler 15 4 11 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 5 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 5 1 83
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25

İNG 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Naming classroom objects 2 1 1 50
Asking for permission 1 1 0 100
Telling someone what to do 3 0 3 0
Naming numbers 2 0 2 0
Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM GÖZOĞLU 195 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,330 358,620 7 32 32 48 1166

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 12 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 9 4,00 27 4,67 4,34 9,75

Matematik 15 6 5 6,00 40 5,50 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 6 9 6,00 40 4,92 4,35 10,24

Fen 15 2 12 2,00 13 2,91 3,37 9,70

İngilizce 10 1 4 1,00 10 2,67 2,15 6,07

Toplam: 70 19 39 19,00 27 19,75 15,59 44,52

TÜR  a BdDdacabCDca

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BAaaB bB  Aaa D

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS dAaBDdbdBAAacca

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN BbdadbaAcc daaa

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG   cabb   C

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 9 27

Türkçe 15 4 9 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 0 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 6 5 40

Matematik 15 6 5 40

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 2 33
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 1 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 0 50

SOS 15 6 9 40

Sosyal Bilgiler 15 6 9 40

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 3 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 2 12 13

Fen 15 2 12 13

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 4 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 4 17
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 4 0

İNG 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Naming classroom objects 2 1 0 50
Asking for permission 1 0 0 0
Telling someone what to do 3 0 2 0
Naming numbers 2 0 1 0
Making simple requests 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ESLEK 528 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
185,100 358,620 11 49 49 67 1205

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 12 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 4,67 4,34 9,75

Matematik 15 5 8 5,00 33 5,50 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 10 4,00 27 4,92 4,35 10,24

Fen 15 0 2 0,00 0 2,91 3,37 9,70

Toplam: 70 14 30 14,00 20 19,75 15,59 44,52

TÜR ccbddDBDddAbDca

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BcCDdc*caAb* C 

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS ddaBcda BccCdbB

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN   d c          

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 5 8 33

Matematik 15 5 8 33

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 4 2 67
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 1 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 3 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0

SOS 15 4 10 27

Sosyal Bilgiler 15 4 10 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50

FEN 15 0 2 0

Fen 15 0 2 0

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 0 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 0 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSA GÖZOĞLU 196 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,450 358,620 10 40 40 58 1185

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 12 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 4,67 4,34 9,75

Matematik 15 4 11 4,00 27 5,50 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 6 9 6,00 40 4,92 4,35 10,24

Fen 15 2 13 2,00 13 2,91 3,37 9,70

İngilizce 10 4 6 4,00 40 2,67 2,15 6,07

Toplam: 70 20 50 20,00 29 19,75 15,59 44,52

TÜR AcABbacbcabCacb

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BACbcbbaCbcabac

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS CbaBcaabcAACBcc

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN BacacbbAccacaca

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG bCBCAbabca

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 3 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 6 9 40

Sosyal Bilgiler 15 6 9 40

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50

FEN 15 2 13 13

Fen 15 2 13 13

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 4 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 5 17
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 4 0

İNG 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 1 0 100
Telling someone what to do 3 2 1 67
Naming numbers 2 1 1 50
Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL GERGİL 1091 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,360 358,620 1 4 4 16 1035

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 12 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 4,67 4,34 9,75

Matematik 15 9 6 9,00 60 5,50 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 5 10 5,00 33 4,92 4,35 10,24

Fen 15 5 10 5,00 33 2,91 3,37 9,70

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,67 2,15 6,07

Toplam: 70 26 44 26,00 37 19,75 15,59 44,52

TÜR dabcacBbABddDca

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BAbDBabBCAcBbCb

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS bdacbCDbdAACacd

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN BbAacDCdaa*dCab

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG adBdAcabcC

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 5 1 83
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 5 10 33

Sosyal Bilgiler 15 5 10 33

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 3 2 60
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 6 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 2 50

İNG 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Naming classroom objects 2 1 1 50
Asking for permission 1 0 1 0
Telling someone what to do 3 2 1 67
Naming numbers 2 0 2 0
Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ÖNCEL 897 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,490 358,620 6 30 30 46 1155

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 12 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 4,67 4,34 9,75

Matematik 15 4 10 4,00 27 5,50 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 7 4,00 27 4,92 4,35 10,24

Fen 15 2 10 2,00 13 2,91 3,37 9,70

İngilizce 10 1 3 1,00 10 2,67 2,15 6,07

Toplam: 70 19 37 19,00 27 19,75 15,59 44,52

TÜR BAaDAbcdABbDBbb

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT AdcaDcbb dDdBbc

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS b B dADdc d ddA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN daCbaaCd cbdd  

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG   b  c  dA

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 4 10 27

Matematik 15 4 10 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 0 6 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 2 0 67

SOS 15 4 7 27

Sosyal Bilgiler 15 4 7 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 0 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 1 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100

FEN 15 2 10 13

Fen 15 2 10 13

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 3 0
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 2 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 5 17

İNG 10 1 3 10

İngilizce 10 1 3 10

Making simple requests 2 0 0 0
Naming numbers 2 0 2 0
Telling someone what to do 3 1 0 33
Naming classroom objects 2 0 1 0
Asking for permission 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MU * KAYA 957 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,100 358,620 9 39 39 57 1182

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 12 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 4,67 4,34 9,75

Matematik 15 5 9 5,00 33 5,50 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 7 8 7,00 47 4,92 4,35 10,24

Fen 15 3 12 3,00 20 2,91 3,37 9,70

İngilizce 10 0 2 0,00 0 2,67 2,15 6,07

Toplam: 70 18 43 18,00 26 19,75 15,59 44,52

TÜR cddacbAabBaDdbc

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT cdcacB CDabABac

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS DCaAddDBabdbcCA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN bDCcdDabaaccbdc

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG ad        

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 5 9 33

Matematik 15 5 9 33

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 3 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33

SOS 15 7 8 47

Sosyal Bilgiler 15 7 8 47

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100

FEN 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 4 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 5 17

İNG 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

Making simple requests 2 0 2 0
Naming numbers 2 0 0 0
Telling someone what to do 3 0 0 0
Naming classroom objects 2 0 0 0
Asking for permission 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMERFARUK GÖZOĞLU 733 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,410 358,620 8 35 35 53 1175

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 12 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 4,67 4,34 9,75

Matematik 15 8 7 8,00 53 5,50 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 6 4,00 27 4,92 4,35 10,24

Toplam: 70 16 24 16,00 23 19,75 15,59 44,52

TÜR adbDAacBAdbaaab

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT cBaCDBACDabAcac

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS bdBbCbcBDa     

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 5 1 83
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 2 1 67

SOS 15 4 6 27

Sosyal Bilgiler 15 4 6 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 1 67
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 0 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAVİA ELHALEBİ 882 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
172,600 358,620 12 58 58 76 1223

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 12 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 4,67 4,34 9,75

Matematik 15 4 10 4,00 27 5,50 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 2 11 2,00 13 4,92 4,35 10,24

Fen 15 1 4 1,00 7 2,91 3,37 9,70

Toplam: 70 11 36 11,00 16 19,75 15,59 44,52

TÜR abbDcCdabdbDcDb

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT dacdbBACbdcdBa 

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS D Bbbdaca abcbd

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN cbdAa          

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100

MAT 15 4 10 27

Matematik 15 4 10 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 2 50
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0

SOS 15 2 11 13

Sosyal Bilgiler 15 2 11 13

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0

FEN 15 1 4 7

Fen 15 1 4 7

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 2 0
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE BUZDOĞAN 921 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,980 358,620 5 41 41 59 1186

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,86 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 10 4,00 27 4,60 4,35 10,24

Fen 15 4 11 4,00 27 3,00 3,37 9,70

İngilizce 10 1 6 1,00 10 1,00 2,15 6,07

Toplam: 70 17 49 17,00 24 14,14 15,59 44,52

TÜR abdDACbcAcdaBab

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT cBbdbcAaDdcbadb

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS bCdACcadbCabdb 

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN cbdAccaACdbdaAc

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG Dcbaacb   

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 4 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33

SOS 15 4 10 27

Sosyal Bilgiler 15 4 10 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 2 1 67
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0

FEN 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 2 3 40
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 5 17

İNG 10 1 6 10

İngilizce 10 1 6 10

Making simple requests 2 1 1 50
Naming numbers 2 0 1 0
Telling someone what to do 3 0 1 0
Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZEP 750 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,830 358,620 6 45 45 63 1196

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 6 6 6,00 40 4,86 4,51 10,42

Toplam: 70 12 15 12,00 17 14,14 15,59 44,52

TÜR cdcdaDBaAddCDAb

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BAbDacdcCbAB   

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 6 6 40

Matematik 15 6 6 40

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 2 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 1 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 3 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
F ECRİN FIRAT C 1179 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
151,960 358,620 14 70 70 88 1243

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 3 11 3,00 20 4,86 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 0 2 0,00 0 4,60 4,35 10,24

Toplam: 70 7 24 7,00 10 14,14 15,59 44,52

TÜR ABdcdacbcdAbcAd

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT Bdbad daCdAcbda

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS db             

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 3 11 20

Matematik 15 3 11 20

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 5 17
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 2 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100

SOS 15 0 2 0

Sosyal Bilgiler 15 0 2 0

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 0 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 0 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA DİKEÇ 711 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,190 358,620 7 47 47 65 1203

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 6 8 6,00 40 4,86 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 11 4,00 27 4,60 4,35 10,24

Toplam: 70 14 30 14,00 20 14,14 15,59 44,52

TÜR abCadbcBdcbDabA

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT bBbdcBAaDc bBCc

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS DacbCbaBcdaccbA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 6 8 40

Matematik 15 6 8 40

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 3 50
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 1 33

SOS 15 4 11 27

Sosyal Bilgiler 15 4 11 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE DAĞBAŞI 0 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
184,310 358,620 8 50 50 68 1206

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 6 7 6,00 40 4,86 4,51 10,42

Toplam: 70 11 17 11,00 16 14,14 15,59 44,52

TÜR aAaDdCAaddbDabd

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT cBDCaBAbcd Adb 

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 6 7 40

Matematik 15 6 7 40

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 4 1 67
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÖNCEL 378 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,790 358,620 9 54 54 72 1216

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 4,00 27 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 6 5 6,00 40 4,86 4,51 10,42

Toplam: 70 10 15 10,00 14 14,14 15,59 44,52

TÜR cdbadaBacaA cAC

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BACbdabBCc B   

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 10 27

Türkçe 15 4 10 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 6 5 40

Matematik 15 6 5 40

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 4 1 67
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 2 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 2 25
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE BOZDOĞAN 139 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,610 358,620 10 56 56 74 1220

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 6,00 40 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 4 9 4,00 27 4,86 4,51 10,42

Toplam: 70 10 17 10,00 14 14,14 15,59 44,52

TÜR AcbdbDdaA dCDAd

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BAdbcbcaCAcab  

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 6 8 40

Türkçe 15 6 8 40

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 4 9 27

Matematik 15 4 9 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 2 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 2 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVEA BOZKURT 284 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,490 358,620 4 33 33 51 1172

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 7 8 7,00 47 4,86 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 3 5 3,00 20 4,60 4,35 10,24

Toplam: 70 16 22 16,00 23 14,14 15,59 44,52

TÜR aAaaAaABAaaaacA

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT ABDbadbacaDABCd

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS abcdCADa       

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 5 17
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 3 1 75
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33

SOS 15 3 5 20

Sosyal Bilgiler 15 3 5 20

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 1 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 0 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF ÖNCEL 373 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
157,200 358,620 13 68 68 86 1241

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 2 13 2,00 13 4,86 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 0 15 0,00 0 4,60 4,35 10,24

Fen 15 1 14 1,00 7 3,00 3,37 9,70

İngilizce 10 0 1 0,00 0 1,00 2,15 6,07

Toplam: 70 8 53 8,00 11 14,14 15,59 44,52

TÜR BACDbddBcdacaab

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT cdcabccCbacdabA

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS abacdbcacbdccdc

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN Acbbacdcbcbabca

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG b         

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 4 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0

SOS 15 0 15 0

Sosyal Bilgiler 15 0 15 0

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 3 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0

FEN 15 1 14 7

Fen 15 1 14 7

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 5 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 6 0

İNG 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

Making simple requests 2 0 1 0
Naming numbers 2 0 0 0
Telling someone what to do 3 0 0 0
Naming classroom objects 2 0 0 0
Asking for permission 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ERTEYİ 702 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,300 358,620 2 21 21 35 1126

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,86 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 6 9 6,00 40 4,60 4,35 10,24

Fen 15 6 9 6,00 40 3,00 3,37 9,70

İngilizce 10 2 8 2,00 20 1,00 2,15 6,07

Toplam: 70 22 48 22,00 31 14,14 15,59 44,52

TÜR addcbabacaCDcbA

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT cabaDBAacdDbdCc

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS aCccabDBDdacdCA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN caCccDaACBacdAa

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG caAbdaCcdd

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 4 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 2 1 67

SOS 15 6 9 40

Sosyal Bilgiler 15 6 9 40

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100

FEN 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 3 2 60
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 2 4 33

İNG 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple requests 2 0 2 0
Naming numbers 2 1 1 50
Telling someone what to do 3 0 3 0
Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BOŞGUT 696 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,430 358,620 1 14 14 26 1094

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 9 5 9,00 60 4,86 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 9 6 9,00 60 4,60 4,35 10,24

Fen 15 2 2 2,00 13 3,00 3,37 9,70

Toplam: 70 24 24 24,00 34 14,14 15,59 44,52

TÜR dccdbacaddACDAa

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT B CcacbBCAcBDCD

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS CADBDdDbcbACBcc

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN dCAc           

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 9 5 60

Matematik 15 9 5 60

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 5 0 83
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 2 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 9 6 60

Sosyal Bilgiler 15 9 6 60

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50

FEN 15 2 2 13

Fen 15 2 2 13

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 2 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 1 0 17
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GÖZOĞLU 695 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,120 358,620 3 25 25 40 1144

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,86 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 6 9 6,00 40 4,60 4,35 10,24

Fen 15 4 11 4,00 27 3,00 3,37 9,70

Toplam: 70 20 40 20,00 29 14,14 15,59 44,52

TÜR AdAcaDabcdAbDca

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BcaDdDdaCcbabCa

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS CAbBbCadcAAdcba

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN ddAadbCdacaAdaD

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 4 33
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 2 1 67
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 6 9 40

Sosyal Bilgiler 15 6 9 40

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 2 1 67
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 2 3 40
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 6 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖNCEL 384 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
160,610 358,620 12 65 65 83 1236

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 2 13 2,00 13 4,86 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 7 8 7,00 47 4,60 4,35 10,24

Fen 15 1 3 1,00 7 3,00 3,37 9,70

Toplam: 70 13 36 13,00 19 14,14 15,59 44,52

TÜR AaAabDdccaddada

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT cAbadDbcadcdada

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS dADBDCcbdcACcba

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN abA  a         

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 5 17
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0

SOS 15 7 8 47

Sosyal Bilgiler 15 7 8 47

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 2 1 67
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 1 3 7

Fen 15 1 3 7

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YAĞMA 385 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
170,500 358,620 11 60 60 78 1225

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 14 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 11 3,00 20 4,50 4,34 9,75

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,86 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 7 7 7,00 47 4,60 4,35 10,24

Toplam: 70 14 29 14,00 20 14,14 15,59 44,52

TÜR aAdDcb accbDdad

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT cabaaBAbaB*bdaA

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS DC ACADBadaaddd

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 3 11 20

Türkçe 15 3 11 20

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 3 50
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 3 25
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0

SOS 15 7 7 47

Sosyal Bilgiler 15 7 7 47

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 2 1 67
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 1 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAN HAMMA*İ 643 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
113,900 358,620 15 81 81 99 1262

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 0 1,00 7 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 0 1 0,00 0 3,47 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 0 1 0,00 0 4,07 4,35 10,24

Fen 15 1 0 1,00 7 2,30 3,37 9,70

İngilizce 10 0 1 0,00 0 1,88 2,15 6,07

Toplam: 70 2 3 2,00 3 12,29 15,59 44,52

TÜR B              

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT b              

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS a              

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN A              

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG *         

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 1 0 7

Türkçe 15 1 0 7

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 0 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 0 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 0 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0

MAT 15 0 1 0

Matematik 15 0 1 0

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 1 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 0 0 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 0 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 0 0

SOS 15 0 1 0

Sosyal Bilgiler 15 0 1 0

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 0 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 0 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0

FEN 15 1 0 7

Fen 15 1 0 7

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 0 25
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 0 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 0 0

İNG 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

Making simple requests 2 0 1 0
Naming numbers 2 0 0 0
Telling someone what to do 3 0 0 0
Naming classroom objects 2 0 0 0
Asking for permission 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH LAÇİNKAYA 197 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
106,570 358,620 17 83 83 101 1264

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 8 1,00 7 3,65 4,34 9,75

Sosyal Bilgiler 15 0 5 0,00 0 4,07 4,35 10,24

Toplam: 70 1 13 1,00 1 12,29 15,59 44,52

TÜR aA*aba*a c     

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

SOS **cd*          

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 1 8 7

Türkçe 15 1 8 7

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 0 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0

SOS 15 0 5 0

Sosyal Bilgiler 15 0 5 0

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 0 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ATAMANTN 468 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
156,180 358,620 9 69 69 87 1242

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 4,00 27 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 0 12 0,00 0 3,47 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 3 10 3,00 20 4,07 4,35 10,24

Fen 15 2 12 2,00 13 2,30 3,37 9,70

İngilizce 10 3 7 3,00 30 1,88 2,15 6,07

Toplam: 70 12 51 12,00 17 12,29 15,59 44,52

TÜR BACadbcdAcdaac 

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT bdcdadcabcbb   

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS bCdA*daB acacd 

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN baCd*adcbaDcab 

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG ad*DacCabA

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 10 27

Türkçe 15 4 10 27

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 0 12 0

Matematik 15 0 12 0

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 1 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 0 5 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 3 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0

SOS 15 3 10 20

Sosyal Bilgiler 15 3 10 20

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 1 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0

FEN 15 2 12 13

Fen 15 2 12 13

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 3 25
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 3 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 6 0

İNG 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple requests 2 0 2 0
Naming numbers 2 0 2 0
Telling someone what to do 3 2 1 67
Naming classroom objects 2 0 2 0
Asking for permission 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ÇAMDİREG 497 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
128,750 358,620 13 78 78 96 1256

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 10 2,00 13 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 1 4 1,00 7 3,47 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 3 10 3,00 20 4,07 4,35 10,24

Fen 15 0 3 0,00 0 2,30 3,37 9,70

Toplam: 70 6 27 6,00 9 12,29 15,59 44,52

TÜR dacdbcabcdAC   

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT B dbca         

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS dbacbdaCBAcad  

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN     dab        

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 2 10 13

Türkçe 15 2 10 13

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0

MAT 15 1 4 7

Matematik 15 1 4 7

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 1 17
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 2 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 1 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 0 0

SOS 15 3 10 20

Sosyal Bilgiler 15 3 10 20

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 1 67
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 1 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 1 0

FEN 15 0 3 0

Fen 15 0 3 0

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 0 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ELRAMAZAN 606 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
113,090 358,620 16 82 82 100 1263

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 1 2,00 13 3,65 4,34 9,75

Toplam: 70 2 1 2,00 3 12,29 15,59 44,52

TÜR BA  b          

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 2 1 13

Türkçe 15 2 1 13

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 0 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 0 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 0 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH BALAMAN 581 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,280 358,620 4 24 24 39 1138

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 4,00 27 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 5 10 5,00 33 3,47 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 7 8 7,00 47 4,07 4,35 10,24

Fen 15 5 9 5,00 33 2,30 3,37 9,70

Toplam: 70 21 37 21,00 30 12,29 15,59 44,52

TÜR dab*bDab d*CbAC

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BAbcabbaCAdccCb

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS bcDcDbcCdAACcDa

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN caAccadAcDCdaB 

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 10 27

Türkçe 15 4 10 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 4 2 67
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50

SOS 15 7 8 47

Sosyal Bilgiler 15 7 8 47

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 1 67
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 5 9 33

Fen 15 5 9 33

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 5 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 4 2 67
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA AKTAY 303 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
159,550 358,620 8 66 66 84 1237

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 5,00 33 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 2 1 2,00 13 3,47 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 1 1 1,00 7 4,07 4,35 10,24

Fen 15 1 2 1,00 7 2,30 3,37 9,70

Toplam: 70 9 13 9,00 13 12,29 15,59 44,52

TÜR BAbDAddaAdd dbd

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT cB    A        

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS aC             

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN Aab            

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 9 33

Türkçe 15 5 9 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 0 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 2 1 13

Matematik 15 2 1 13

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 1 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 0 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 0 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 0 0

SOS 15 1 1 7

Sosyal Bilgiler 15 1 1 7

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 0 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 0 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 0 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0

FEN 15 1 2 7

Fen 15 1 2 7

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 1 25
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HANAN SULTAN 85 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
126,130 358,620 14 79 79 97 1258

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 0 3 0,00 0 3,47 4,51 10,42

Toplam: 70 4 14 4,00 6 12,29 15,59 44,52

TÜR BAbbAacdbBaadbc

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT bac            

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 0 3 0

Matematik 15 0 3 0

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 1 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 1 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİBE DERVİŞ 51 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,660 358,620 1 5 5 17 1036

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 5 10 5,00 33 3,47 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 8 7 8,00 53 4,07 4,35 10,24

Fen 15 8 7 8,00 53 2,30 3,37 9,70

İngilizce 10 0 5 0,00 0 1,88 2,15 6,07

Toplam: 70 27 38 27,00 39 12,29 15,59 44,52

TÜR BddDcdABAcdcBad

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT ABbCDBbbcdabdbd

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS aCBAdbDaDCacaCA

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

FEN cDCAaDbACdbdCAb

Cevap Anh. A ADCABDCACBDBCAD

İNG acdbd     

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0

MAT 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 1 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 3 50
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 4 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33

SOS 15 8 7 53

Sosyal Bilgiler 15 8 7 53

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 2 1 67
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 3 0 100
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100

FEN 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 2 50
Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 3 2 60
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 3 3 50

İNG 10 0 5 0

İngilizce 10 0 5 0

Making simple requests 2 0 2 0
Naming numbers 2 0 1 0
Telling someone what to do 3 0 1 0
Naming classroom objects 2 0 1 0
Asking for permission 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ELRAMAZAN 426 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
149,620 358,620 11 73 73 91 1246

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 14 1,00 7 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 5 5 5,00 33 3,47 4,51 10,42

Toplam: 70 6 19 6,00 9 12,29 15,59 44,52

TÜR dabcdaabbdbdbcC

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT cA cBad CAA   a

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 1 14 7

Türkçe 15 1 14 7

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 5 5 33

Matematik 15 5 5 33

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 2 1 33
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 3 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 1 25
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL TANAZ 982 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
150,660 358,620 10 71 71 89 1244

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 1 11 1,00 7 3,47 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 4 6 4,00 27 4,07 4,35 10,24

Toplam: 70 10 27 10,00 14 12,29 15,59 44,52

TÜR addDcacBAdbDaDc

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT cd d cbbc cAdbc

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS bCBdCdcBab     

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100

MAT 15 1 11 7

Matematik 15 1 11 7

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 2 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 0 6 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 1 25
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 2 0

SOS 15 4 6 27

Sosyal Bilgiler 15 4 6 27

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 1 2 33
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 0 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
K U*   H *KS* *   T 617 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,630 358,620 5 34 34 52 1174

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 8 4,00 27 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 7 7 7,00 47 3,47 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 7 8 7,00 47 4,07 4,35 10,24

İngilizce 10 1 0 1,00 10 1,88 2,15 6,07

Toplam: 70 19 23 19,00 27 12,29 15,59 44,52

TÜR ABcddD a* c* Ab

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT Bcaacb dCAABbCD

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS dAcBbdcdBAAdBaB

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

İNG D         

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 8 27

Türkçe 15 4 8 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 7 7 47

Matematik 15 7 7 47

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 4 2 67
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 1 2 33
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 0 3 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100

SOS 15 7 8 47

Sosyal Bilgiler 15 7 8 47

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 1 67
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 2 0 100

İNG 10 1 0 10

İngilizce 10 1 0 10

Naming classroom objects 2 1 0 50
Asking for permission 1 0 0 0
Telling someone what to do 3 0 0 0
Naming numbers 2 0 0 0
Making simple requests 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK TÜRK 833 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
133,730 358,620 12 77 77 95 1254

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 3 2,00 13 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 1 4 1,00 7 3,47 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 2 3 2,00 13 4,07 4,35 10,24

Fen 15 1 4 1,00 7 2,30 3,37 9,70

İngilizce 10 0 3 0,00 0 1,88 2,15 6,07

Toplam: 70 6 17 6,00 9 12,29 15,59 44,52

TÜR  B  b  a  d  A 

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT  c  c  B  c  b 

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS  c  b  b  A  D 

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN  d  A  d  b  c 

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG  a  c  b  

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 2 3 13

Türkçe 15 2 3 13

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 0 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 1 4 7

Matematik 15 1 4 7

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 0 2 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 0 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 1 1 25
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 1 0

SOS 15 2 3 13

Sosyal Bilgiler 15 2 3 13

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 2 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 0 0

FEN 15 1 4 7

Fen 15 1 4 7

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 0 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 4 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 1 0 25

İNG 10 0 3 0

İngilizce 10 0 3 0

Naming classroom objects 2 0 0 0
Asking for permission 1 0 1 0
Telling someone what to do 3 0 1 0
Naming numbers 2 0 1 0
Making simple requests 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DAKNİ 901 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,830 358,620 7 45 45 63 1196

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 8 4,00 27 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 6 5 6,00 40 3,47 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 2 3 2,00 13 4,07 4,35 10,24

Fen 15 0 1 0,00 0 2,30 3,37 9,70

İngilizce 10 3 1 3,00 30 1,88 2,15 6,07

Toplam: 70 15 18 15,00 21 12,29 15,59 44,52

TÜR A bc cBDccbCbd 

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BcCaB A Cc abC 

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS bAD   bb       

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN    a           

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG  CcCA     

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 4 8 27

Türkçe 15 4 8 27

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 0 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 6 5 40

Matematik 15 6 5 40

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 3 3 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 1 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 0 50

SOS 15 2 3 13

Sosyal Bilgiler 15 2 3 13

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 1 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 0 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 0 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 0 0

FEN 15 0 1 0

Fen 15 0 1 0

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 0 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 0 0

İNG 10 3 1 30

İngilizce 10 3 1 30

Naming classroom objects 2 0 0 0
Asking for permission 1 1 0 100
Telling someone what to do 3 1 1 33
Naming numbers 2 1 0 50
Making simple requests 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAL ÖNCEL 995 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,370 358,620 6 38 38 56 1181

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 3 5 3,00 20 3,47 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 3 12 3,00 20 4,07 4,35 10,24

Fen 15 4 11 4,00 27 2,30 3,37 9,70

Toplam: 70 16 37 16,00 23 12,29 15,59 44,52

TÜR dadcbcdDABAbcAC

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT BcbcBaAc       

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS dAcccbcdabACdca

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN dbcbcDababCdaBD

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100

MAT 15 3 5 20

Matematik 15 3 5 20

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 1 2 17
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 2 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 1 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 0 0 0

SOS 15 3 12 20

Sosyal Bilgiler 15 3 12 20

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 1 2 33
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 0 3 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 2 0

FEN 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 0 5 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 2 4 33
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ÖNCEL 922 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,890 358,620 2 7 7 19 1061

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 5,00 33 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 9 2 9,00 60 3,47 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 11 4 11,00 73 4,07 4,35 10,24

İngilizce 10 5 3 5,00 50 1,88 2,15 6,07

Toplam: 70 30 18 30,00 43 12,29 15,59 44,52

TÜR  ACDcdcccddDdDb

Cevap Anh. A BACDACABABCDBDA

MAT ABcCaB C B A CA

Cevap Anh. A ABDCDBACDBDABCA

SOS DCBACADBDCBbcad

Cevap Anh. A DCBACADBDCBDBCA

İNG adA CD aCA

Cevap Anh. A DBADCDCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 5 9 33

Türkçe 15 5 9 33

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100

MAT 15 9 2 60

Matematik 15 9 2 60

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 2 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 5 0 83
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 1 50
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 1 0

SOS 15 11 4 73

Sosyal Bilgiler 15 11 4 73

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 3 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 3 0 100
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 1 1 50
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 2 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 0 1 0

İNG 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Making simple requests 2 0 2 0
Naming numbers 2 2 0 100
Telling someone what to do 3 1 1 33
Naming classroom objects 2 2 0 100
Asking for permission 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA OK 64 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,210 358,620 3 20 20 33 1119

Puanı Hesaplanan: 84 84 102 1266

Katılımlar: 17 85 85 103 1271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 5 6,00 40 3,65 4,34 9,75

Matematik 15 7 2 7,00 47 3,47 4,51 10,42

Sosyal Bilgiler 15 6 3 6,00 40 4,07 4,35 10,24

Fen 15 1 0 1,00 7 2,30 3,37 9,70

İngilizce 10 3 0 3,00 30 1,88 2,15 6,07

Toplam: 70 23 10 23,00 33 12,29 15,59 44,52

TÜR d  a a DbBACDcC

Cevap Anh. B ABABCDBDABACDAC

MAT B C a ABCc B C 

Cevap Anh. B BACDBDABCAABDCD

SOS CdDB    BAAd  d

Cevap Anh. B CADBDCDCBAACBDB

FEN            A   

Cevap Anh. B BCADADCABDCACBD

İNG D  CA     

Cevap Anh. B DCBCADBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT SOS FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜR 15 6 5 40

Türkçe 15 6 5 40

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 0 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0

MAT 15 7 2 47

Matematik 15 7 2 47

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.6 4 1 67
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3 0 0 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 4 2 1 50
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2 1 0 50

SOS 15 6 3 40

Sosyal Bilgiler 15 6 3 40

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 3 2 0 67
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır. 2 0 1 0
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. / Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarında doğru ve yerinde kullanır.2 0 1 0

FEN 15 1 0 7

Fen 15 1 0 7

Fosillerin oluşumunu açıklar. 5 1 0 20
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 6 0 0 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4 0 0 0

İNG 10 3 0 30

İngilizce 10 3 0 30

Naming classroom objects 2 1 0 50
Asking for permission 1 0 0 0
Telling someone what to do 3 1 0 33
Naming numbers 2 1 0 50
Making simple requests 2 0 0 0
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