
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA AKÇAKALE AHMET YESEVİ İLKOKULU 4.Sınıf KDS-1 (401) 91 91 296 8206

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 4 10,23 10 5 9,79 5 4 5,43 7 3 6,94 5 5 4,69 37 21 37,08 345,050

Okul Ortalaması 5 9 4,88 5 9 4,64 3 6 2,93 3 6 3,06 3 6 2,52 18 37 18,03 217,280

KATILIMLAR

1 500 AHMET ERDEM 4B 9 4 9,00 10 4 10,00 5 4 5,00 7 2 7,00 4 2 4,00 35 16 35,00 333,500 1 1 1 35 4576

2 922 SİNEM ÖNCEL 4F 10 5 10,00 10 3 10,00 1 6 1,00 7 2 7,00 1 6 1,00 29 22 29,00 293,540 1 2 2 66 5631

3 485 FATMA UĞUR 4C 5 9 5,00 8 7 8,00 4 6 4,00 7 3 7,00 5 3 5,00 29 28 29,00 293,540 1 2 2 66 5631

4 20 ALYADUA AYŞIL BUDAK4A 5 10 5,00 7 7 7,00 4 6 4,00 7 3 7,00 6 4 6,00 29 30 29,00 293,540 1 2 2 66 5631

5 546 FATMA FİLİZ 4C 7 8 7,00 7 8 7,00 2 7 2,00 7 3 7,00 5 3 5,00 28 29 28,00 286,880 2 5 5 76 5791

6 16 MERTFURKANBUDAK4A 7 8 7,00 6 9 6,00 6 4 6,00 3 7 3,00 6 4 6,00 28 32 28,00 286,880 2 5 5 76 5791

7 814 ATA DAĞBAŞI 4D 10 5 10,00 9 6 9,00 2 8 2,00 6 3 6,00 0 2 0,00 27 24 27,00 280,220 1 7 7 85 5984

8 0 AYŞEG  Y OĞ UR T 4A 6 8 6,00 7 8 7,00 9 1 9,00 3 7 3,00 1 8 1,00 26 32 26,00 273,560 3 8 8 92 6166

9 733 ÖMER GÖZOĞLU 4D 7 6 7,00 9 5 9,00 3 7 3,00 6 4 6,00 1 4 1,00 26 26 26,00 273,560 2 8 8 92 6166

10 66 HÜSEYİN *A ABAŞ 4D 7 8 7,00 8 7 8,00 4 6 4,00 3 7 3,00 4 6 4,00 26 34 26,00 273,560 2 8 8 92 6166

11 198 BETÜLLLAÇİNKAYA 4B 10 4 10,00 5 8 5,00 4 5 4,00 3 6 3,00 3 6 3,00 25 29 25,00 266,900 2 11 11 103 6326

12 704 RAGAD MASRİ 4C 4 11 4,00 10 5 10,00 4 6 4,00 2 8 2,00 4 6 4,00 24 36 24,00 260,240 3 12 12 110 6517

13 702 YASİN ERTEĞİ 4E 8 7 8,00 6 9 6,00 3 7 3,00 4 6 4,00 3 7 3,00 24 36 24,00 260,240 1 12 12 110 6517

14 195 HALİL GÖZOĞLU 4D 5 10 5,00 8 6 8,00 3 7 3,00 5 5 5,00 3 7 3,00 24 35 24,00 260,240 4 12 12 110 6517

15 957 MUSA KAYA 4D 7 5 7,00 7 6 7,00 3 6 3,00 4 6 4,00 3 7 3,00 24 30 24,00 260,240 4 12 12 110 6517

16 177 FATMA DİKEÇ    F  MA4E 6 9 6,00 4 11 4,00 5 5 5,00 4 6 4,00 4 6 4,00 23 37 23,00 253,580 2 16 16 117 6660

17 693 MEHMET YILDIRIM 8 7 8,00 8 7 8,00 3 6 3,00 4 6 4,00 0 1 0,00 23 27 23,00 253,580 1 16 16 117 6660

18 750 EYLÜL ÖZER 4E 5 10 5,00 3 12 3,00 5 5 5,00 4 6 4,00 5 5 5,00 22 38 22,00 246,920 3 18 18 125 6796

19 696 YUSU  BO*UT 4E 4 11 4,00 6 9 6,00 4 6 4,00 6 4 6,00 2 8 2,00 22 38 22,00 246,920 3 18 18 125 6796

20 385 YUSUF ÖNCEL 4E 7 8 7,00 7 8 7,00 2 8 2,00 4 6 4,00 2 8 2,00 22 38 22,00 246,920 3 18 18 125 6796

21 863 İREMYILDI *ĞLU 4A 6 9 6,00 6 9 6,00 2 7 2,00 5 5 5,00 2 8 2,00 21 38 21,00 240,260 4 21 21 135 6975

22 243 HAYRUNİSA GÖZOĞLU4C 3 12 3,00 6 9 6,00 4 6 4,00 6 4 6,00 2 8 2,00 21 39 21,00 240,260 4 21 21 135 6975

23 643 ZEHRA BETÜL OK 4F 2 5 2,00 6 2 6,00 2 0 2,00 6 3 6,00 5 0 5,00 21 10 21,00 240,260 2 21 21 135 6975

24 921 CEMRE BUZDOĞAN 4E 4 11 4,00 6 7 6,00 6 4 6,00 1 9 1,00 4 6 4,00 21 37 21,00 240,260 6 21 21 135 6975

25 385 YUSUFY AĞMA 4E 8 6 8,00 5 10 5,00 6 4 6,00 1 8 1,00 1 9 1,00 21 37 21,00 240,260 6 21 21 135 6975

26 982 İSMAİL TANAZ 4F 4 9 4,00 5 8 5,00 4 6 4,00 5 4 5,00 2 8 2,00 20 35 20,00 233,600 3 26 26 145 7095

27 649 SÜMEYYE YILDIZ 4A 9 6 9,00 6 8 6,00 3 7 3,00 1 9 1,00 1 9 1,00 20 39 20,00 233,600 5 26 26 145 7095

28 695 YUSUF GÖZOĞLU 4E 5 10 5,00 5 10 5,00 3 7 3,00 4 6 4,00 3 7 3,00 20 40 20,00 233,600 8 26 26 145 7095

29 1901 İSMAİL GERGİL 4D 6 9 6,00 6 9 6,00 3 7 3,00 2 8 2,00 3 7 3,00 20 40 20,00 233,600 6 26 26 145 7095

30 920 GÜLBAHAR AKYOL 4A 6 9 6,00 5 10 5,00 2 8 2,00 3 7 3,00 3 7 3,00 19 41 19,00 226,940 6 30 30 162 7241

31 497 EMİNE ÇAMDİREG 4F 9 6 9,00 4 11 4,00 3 7 3,00 2 8 2,00 1 9 1,00 19 41 19,00 226,940 4 30 30 162 7241

32 622 BÜNYAMİN ATAMAN 4B 3 12 3,00 6 9 6,00 2 8 2,00 5 5 5,00 3 7 3,00 19 41 19,00 226,940 3 30 30 162 7241

33 464 HALİT AYDIN 4F 6 8 6,00 3 6 3,00 1 7 1,00 7 1 7,00 2 2 2,00 19 24 19,00 226,940 4 30 30 162 7241

34 1390 MEDİNE BOZDOĞAN 4E 6 9 6,00 8 7 8,00 2 8 2,00 1 9 1,00 2 8 2,00 19 41 19,00 226,940 9 30 30 162 7241

35 433 LUCEYN ABDULLAH 4 11 4,00 6 9 6,00 1 9 1,00 3 7 3,00 4 6 4,00 18 42 18,00 220,280 2 35 35 174 7374

36 1618 FEVZİ  CİBELİK 4A 5 10 5,00 5 10 5,00 2 8 2,00 3 7 3,00 3 7 3,00 18 42 18,00 220,280 7 35 35 174 7374

37 930 FEHM   ERTT ER 4C 4 11 4,00 4 11 4,00 3 6 3,00 3 7 3,00 4 5 4,00 18 40 18,00 220,280 5 35 35 174 7374

38 476 ABDULLAH HARMA 4C 4 10 4,00 4 11 4,00 1 9 1,00 5 5 5,00 4 6 4,00 18 41 18,00 220,280 5 35 35 174 7374

39 1082 ŞAM HAMAD 4C 3 12 3,00 3 12 3,00 6 4 6,00 4 6 4,00 2 7 2,00 18 41 18,00 220,280 5 35 35 174 7374

40 422 BURAK Y LDIRIM 4B 6 9 6,00 6 9 6,00 4 6 4,00 0 10 0,00 2 8 2,00 18 42 18,00 220,280 4 35 35 174 7374

41 46 ÖZLEM GÖZOĞLU 4A 8 7 8,00 3 12 3,00 3 7 3,00 4 6 4,00 0 9 0,00 18 41 18,00 220,280 7 35 35 174 7374

42 624 ZEHRA DAKNİ 4D 5 10 5,00 6 9 6,00 0 10 0,00 3 7 3,00 4 6 4,00 18 42 18,00 220,280 7 35 35 174 7374

43 284 MERVEOBOZKURT      E4E 6 9 6,00 3 12 3,00 4 6 4,00 1 9 1,00 3 7 3,00 17 43 17,00 213,620 10 43 43 189 7501

44 676 FATMA KANDEMİR 4C 4 11 4,00 3 12 3,00 4 6 4,00 2 8 2,00 4 6 4,00 17 43 17,00 213,620 8 43 43 189 7501

45 223 AYŞE KAYMAZ 4B 3 8 3,00 4 9 4,00 4 6 4,00 2 8 2,00 4 5 4,00 17 36 17,00 213,620 5 43 43 189 7501

46 1179 FATMA ECRİN FIRAT 4E 3 12 3,00 3 12 3,00 5 5 5,00 2 8 2,00 4 6 4,00 17 43 17,00 213,620 10 43 43 189 7501

47 42 MEHMET ÖLM Z 4C 2 13 2,00 6 9 6,00 5 5 5,00 3 7 3,00 1 9 1,00 17 43 17,00 213,620 8 43 43 189 7501
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA AKÇAKALE AHMET YESEVİ İLKOKULU 4.Sınıf KDS-1 (401) 91 91 296 8206

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 4 10,23 10 5 9,79 5 4 5,43 7 3 6,94 5 5 4,69 37 21 37,08 345,050

Okul Ortalaması 5 9 4,88 5 9 4,64 3 6 2,93 3 6 3,06 3 6 2,52 18 37 18,03 217,280

KATILIMLAR

48 667 NUR ELHÜDA ABDO 4E 4 11 4,00 2 13 2,00 2 8 2,00 3 7 3,00 6 4 6,00 17 43 17,00 213,620 10 43 43 189 7501

49 712 AYŞE SAMGR 4C 4 10 4,00 5 10 5,00 2 8 2,00 2 8 2,00 3 7 3,00 16 43 16,00 206,960 10 49 49 206 7616

50 51 HİBE DERVİŞ 4F 2 13 2,00 7 8 7,00 1 9 1,00 3 7 3,00 3 7 3,00 16 44 16,00 206,960 6 49 49 206 7616

51 0 YUSUF ERTEN 7 8 7,00 2 12 2,00 2 8 2,00 3 7 3,00 2 8 2,00 16 43 16,00 206,960 3 49 49 206 7616

52 378 HATİCE ÖNCEL 4E 6 9 6,00 6 9 6,00 4 2 4,00 16 20 16,00 206,960 13 49 49 206 7616

53 897 İSMAİL ÖNCEL 4D 9 6 9,00 3 8 3,00 2 7 2,00 1 6 1,00 1 5 1,00 16 32 16,00 206,960 8 49 49 206 7616

54 372 ALİ  SIN 4A 0 14 0,00 5 10 5,00 4 6 4,00 2 8 2,00 4 5 4,00 15 43 15,00 200,300 9 54 54 221 7714

55 331 CUMA ÖLMEZ 4C 4 11 4,00 5 9 5,00 3 7 3,00 3 6 3,00 15 33 15,00 200,300 11 54 54 221 7714

56 259 MEHMET AKTAY 4B 3 9 3,00 4 11 4,00 1 8 1,00 3 7 3,00 4 6 4,00 15 41 15,00 200,300 6 54 54 221 7714

57 606 ESMA ELRAMAZAN 4F 6 6 6,00 5 5 5,00 2 4 2,00 1 7 1,00 1 4 1,00 15 26 15,00 200,300 7 54 54 221 7714

58 995 NİHAL ÖNCEL 4F 6 8 6,00 4 11 4,00 1 9 1,00 2 4 2,00 2 7 2,00 15 39 15,00 200,300 7 54 54 221 7714

59 0 MERYEMYASİN 4A 3 12 3,00 3 12 3,00 5 5 5,00 1 9 1,00 3 7 3,00 15 45 15,00 200,300 9 54 54 221 7714

60 501 MUHAMEDE  H H* MA4D 7 8 7,00 4 10 4,00 2 8 2,00 1 9 1,00 1 9 1,00 15 44 15,00 200,300 9 54 54 221 7714

61 882 RAVİA  ELHALEBİ 4D 5 10 5,00 2 12 2,00 3 7 3,00 3 7 3,00 2 8 2,00 15 44 15,00 200,300 9 54 54 221 7714

62 457 HATUNKAY*BAŞ 6 7 6,00 1 10 1,00 2 8 2,00 4 4 4,00 2 5 2,00 15 34 15,00 200,300 4 54 54 221 7714

63 619 ELİSAR EL YASİN 4A 8 7 8,00 2 13 2,00 0 10 0,00 1 9 1,00 3 6 3,00 14 45 14,00 193,640 11 63 63 232 7807

64 351 İ* AİL TA *R 2 12 2,00 5 10 5,00 3 7 3,00 2 8 2,00 2 6 2,00 14 43 14,00 193,640 5 63 63 232 7807

65 327 EMİR EVCİN E 2 13 2,00 4 11 4,00 5 5 5,00 3 7 3,00 14 36 14,00 193,640 1 63 63 232 7807

66 230 MERVE DE *RDIİ L 6 9 6,00 3 11 3,00 1 9 1,00 2 7 2,00 2 6 2,00 14 42 14,00 193,640 5 63 63 232 7807

67 26 İBRAHİM GÜMER 4C 5 9 5,00 2 13 2,00 2 8 2,00 3 7 3,00 2 8 2,00 14 45 14,00 193,640 12 63 63 232 7807

68 462 MEHMETSEFABİTKİN 4A 3 12 3,00 3 12 3,00 5 5 5,00 0 10 0,00 3 7 3,00 14 46 14,00 193,640 11 63 63 232 7807

69 0 BÜNYAMİNBARIŞAN 4D 3 12 3,00 3 11 3,00 6 4 6,00 0 7 0,00 2 7 2,00 14 41 14,00 193,640 11 63 63 232 7807

70 898 HÜSEYİN DİRİN 4C 0 12 0,00 3 11 3,00 3 7 3,00 5 4 5,00 2 5 2,00 13 39 13,00 186,980 13 70 70 245 7884

71 901 MUSTAFA DAKNİ 4F 4 10 4,00 6 9 6,00 2 2 2,00 1 4 1,00 0 1 0,00 13 26 13,00 186,980 9 70 70 245 7884

72 910 NE RİN YILBOĞA 4C 4 11 4,00 2 12 2,00 1 9 1,00 3 7 3,00 3 7 3,00 13 46 13,00 186,980 13 70 70 245 7884

73 446 CANSU YILDIRIM 4C 3 9 3,00 8 7 8,00 2 8 2,00 0 10 0,00 13 34 13,00 186,980 13 70 70 245 7884

74 156 HÜSEYİN SONĞUR 4F 2 13 2,00 2 13 2,00 5 1 5,00 4 4 4,00 0 1 0,00 13 32 13,00 186,980 9 70 70 245 7884

75 816 M SLÜM AĞIL 4C 3 12 3,00 4 11 4,00 4 5 4,00 1 9 1,00 0 10 0,00 12 47 12,00 180,320 16 75 75 253 7943

76 152 MUHAMETALİ CAN 4C 2 13 2,00 6 9 6,00 0 10 0,00 4 6 4,00 12 38 12,00 180,320 16 75 75 253 7943

77 581 FATİH BALAMN 4F 5 8 5,00 2 7 2,00 3 3 3,00 1 6 1,00 1 2 1,00 12 26 12,00 180,320 11 75 75 253 7943

78 617 MOHSİN AKBOZKURT I4F 8 6 8,00 1 5 1,00 1 1 1,00 2 5 2,00 12 17 12,00 180,320 11 75 75 253 7943

79 634 ZEYNE  KAÇKAN 4C 3 12 3,00 2 13 2,00 2 8 2,00 2 8 2,00 3 6 3,00 12 47 12,00 180,320 16 75 75 253 7943

80 724 ADEM OKO 4 10 4,00 3 6 3,00 3 3 3,00 0 6 0,00 2 3 2,00 12 28 12,00 180,320 7 75 75 253 7943

81 987 HALİME ACAR 4B 2 12 2,00 3 9 3,00 2 7 2,00 3 7 3,00 2 4 2,00 12 39 12,00 180,320 7 75 75 253 7943

82 3733 SEDEF ÖNCEL 4E 3 12 3,00 2 13 2,00 1 9 1,00 3 7 3,00 3 7 3,00 12 48 12,00 180,320 14 75 75 253 7943

83 380 ISMAİL * DIN 5 10 5,00 2 6 2,00 0 8 0,00 5 5 5,00 0 2 0,00 12 31 12,00 180,320 7 75 75 253 7943

84 303 FATMA AKTAY 4F 6 3 6,00 3 2 3,00 0 3 0,00 2 2 2,00 11 10 11,00 173,660 13 84 84 267 8001

85 613 FUNDA FATMA ÇİF TÇİ4A 2 5 2,00 3 4 3,00 4 4 4,00 2 7 2,00 0 1 0,00 11 21 11,00 173,660 13 84 84 267 8001

86 106 YUSUFELABİD 1 14 1,00 6 8 6,00 1 8 1,00 3 7 3,00 11 37 11,00 173,660 9 84 84 267 8001

87 818 ZEYNEP AKBAY 4A 2 13 2,00 1 14 1,00 2 8 2,00 2 8 2,00 3 7 3,00 10 50 10,00 167,000 14 87 87 279 8038

88 96 İSA GÖZOĞLU 5 10 5,00 0 10 0,00 2 8 2,00 3 7 3,00 10 35 10,00 167,000 10 87 87 279 8038

89 565 SONGÜL ÇİÇEK 4F 4 8 4,00 1 9 1,00 3 6 3,00 0 5 0,00 8 28 8,00 153,680 14 89 89 287 8076

90 426 HÜSEYİN ELRAMAZAN4F 3 7 3,00 3 1 3,00 0 2 0,00 6 10 6,00 140,360 15 90 90 291 8100

91 0 BEYTULLAH LL 1 13 1,00 1 5 1,00 2 18 2,00 113,720 11 91 91 294 8128
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel
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SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM OKO 724

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,320 345,050 7 75 75 253 7943

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 4,00 27 4,45 4,88 10,23

Matematik 15 3 6 3,00 20 3,36 4,64 9,79

Fen 10 3 3 3,00 30 1,78 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 0 6 0,00 0 2,80 3,06 6,94

İngilizce 10 2 3 2,00 20 1,89 2,52 4,69

Toplam: 60 12 28 12,00 20 13,36 17,55 36,44

Türkçe ACCabbd cdcbadC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik * bd  B d Ac dD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri c b D C aD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler ca  b  bcd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce C B d a c 

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 10 27

Türkçe 15 4 10 27

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 3 6 20

Matematik 15 3 6 20

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 1 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 0 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 0 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 1 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 3 3 30

Fen 10 3 3 30

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 0 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 0 50

Sosyal Bilgiler 10 0 6 0

Hay.Bil. 10 0 6 0

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 0 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 0 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 0 50
4.1.4 Naming numbers 2 1 0 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 1 0
4.1.1 Asking for permission 2 0 1 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH LL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
113,720 345,050 11 91 91 294 8128

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 13 1,00 7 4,45 4,88 10,23

Matematik 15 1 5 1,00 7 3,36 4,64 9,79

Toplam: 60 2 18 2,00 3 13,36 17,55 36,44

Türkçe bacbBdaca**a*a 

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik aBaadd         

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 1 13 7

Türkçe 15 1 13 7

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0

Matematik 15 1 5 7

Matematik 15 1 5 7

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 1 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 3 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 0 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 0 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 0 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATUNKAY*BAŞ 457

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,300 345,050 4 54 54 221 7714

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 6,00 40 4,45 4,88 10,23

Matematik 15 1 10 1,00 7 3,36 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 1,78 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 4 4 4,00 40 2,80 3,06 6,94

İngilizce 10 2 5 2,00 20 1,89 2,52 4,69

Toplam: 60 15 34 15,00 25 13,36 17,55 36,44

Türkçe Adb DAdDABbcb a

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik c baCaab d acd 

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri bdbbDaaccD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler AabDdCaC  

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce bDdcbA d  

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345

100
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 7 40

Türkçe 15 6 7 40

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 0 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 1 10 7

Matematik 15 1 10 7

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 3 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 2 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 4 4 40

Hay.Bil. 10 4 4 40

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 0 0

İngilizce 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 1 0 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İ* AİL TA *R 351

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,640 345,050 5 63 63 232 7807

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 12 2,00 13 4,45 4,88 10,23

Matematik 15 5 10 5,00 33 3,36 4,64 9,79

Fen 10 3 7 3,00 30 1,78 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 8 2,00 20 2,80 3,06 6,94

İngilizce 10 2 6 2,00 20 1,89 2,52 4,69

Toplam: 60 14 43 14,00 23 13,36 17,55 36,44

Türkçe daadbcdccdbaD C

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BAdCabaDCdbcadb

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cdaaDBdbcD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler babDdaabAd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce abdccbCB  

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 12 13

Türkçe 15 2 12 13

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 0 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 2 0 100
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSA GÖZOĞLU 96

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,000 345,050 10 87 87 279 8038

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 4,45 4,88 10,23

Matematik 15 0 10 0,00 0 3,36 4,64 9,79

Hay.Bil. 10 2 8 2,00 20 2,80 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 1,89 2,52 4,69

Toplam: 60 10 35 10,00 17 13,36 17,55 36,44

Türkçe AcbdabacbaACCBa

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik acbabbabba     

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Sosyal Bilgiler CabacbbabC

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce AbcbaCbaBc

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 0 10 0

Matematik 15 0 10 0

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 3 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 0 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 0 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ISMAİL * DIN 380

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,320 345,050 7 75 75 253 7943

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 4,45 4,88 10,23

Matematik 15 2 6 2,00 13 3,36 4,64 9,79

Fen 10 0 8 0,00 0 1,78 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 5 5 5,00 50 2,80 3,06 6,94

İngilizce 10 0 2 0,00 0 1,89 2,52 4,69

Toplam: 60 12 31 12,00 20 13,36 17,55 36,44

Türkçe cacAdcDcdCdCbBa

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik CacacAaa       

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri bdaaabbc  

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler CCAacDaaCb

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce ca        

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 2 6 13

Matematik 15 2 6 13

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 2 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 0 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 0 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 0 8 0

Fen 10 0 8 0

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100

İngilizce 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 0 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 0 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 0 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LUCEYN ABDULLAH 433

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,280 345,050 2 35 35 174 7374

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 4,45 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 3,36 4,64 9,79

Fen 10 1 9 1,00 10 1,78 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 2,80 3,06 6,94

İngilizce 10 4 6 4,00 40 1,89 2,52 4,69

Toplam: 60 18 42 18,00 30 13,36 17,55 36,44

Türkçe AdbcadbabdcCdBD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik CBbdAdcDaaBdbbC

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri adbDbacdda

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler bddBdcCDda

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce dCBcCaccBb

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 1 9 10

Fen 10 1 9 10

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET YILDIRIM 693

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,580 345,050 1 16 16 117 6660

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 4,45 4,88 10,23

Matematik 15 8 7 8,00 53 3,36 4,64 9,79

Fen 10 3 6 3,00 30 1,78 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 4 6 4,00 40 2,80 3,06 6,94

İngilizce 10 0 1 0,00 0 1,89 2,52 4,69

Toplam: 60 23 27 23,00 38 13,36 17,55 36,44

Türkçe ACaBDAcDbdAbadC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BcbaCdBaCdAaDCD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri AbdaDca bD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler ADCbadbbAd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce b         

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 3 1 75
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 3 6 30

Fen 10 3 6 30

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 2 1 67
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 0 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 0 0
4.1.1 Asking for permission 2 0 0 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE DE *RDIİ L 230

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,640 345,050 5 63 63 232 7807

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 4,45 4,88 10,23

Matematik 15 3 11 3,00 20 3,36 4,64 9,79

Fen 10 1 9 1,00 10 1,78 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 7 2,00 20 2,80 3,06 6,94

İngilizce 10 2 6 2,00 20 1,89 2,52 4,69

Toplam: 60 14 42 14,00 23 13,36 17,55 36,44

Türkçe ABcdaADcabddCBa

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik bcDa* acdbcdCbC

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri babaacbAaa

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler Cac*d acCa

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce c abCb Bac

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 3 11 20

Matematik 15 3 11 20

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 3 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 1 9 10

Fen 10 1 9 10

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 7 20

Hay.Bil. 10 2 7 20

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

4.1.1 Asking for permission 2 0 1 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 1 0 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERTEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,960 345,050 3 49 49 206 7616

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 4,45 4,88 10,23

Matematik 15 2 12 2,00 13 3,36 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 1,78 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 2,80 3,06 6,94

İngilizce 10 2 8 2,00 20 1,89 2,52 4,69

Toplam: 60 16 43 16,00 27 13,36 17,55 36,44

Türkçe ABcbBAabbbAaCBa

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik babadAac adAbab

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri aabaccAAda

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler abABcDabba

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce AaabbabddA

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 2 12 13

Matematik 15 2 12 13

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 2 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFELABİD 106

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,660 345,050 9 84 84 267 8001

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 14 1,00 7 4,45 4,88 10,23

Matematik 15 6 8 6,00 40 3,36 4,64 9,79

Fen 10 1 8 1,00 10 1,78 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 2,80 3,06 6,94

Toplam: 60 11 37 11,00 18 13,36 17,55 36,44

Türkçe ddcccbabddbbbaD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik bcDdAbBbdcBcCC 

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri addabbbAd 

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler CdcdcDCbba

Cevap Anh. A CCABADCDCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 1 14 7

Türkçe 15 1 14 7

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 6 8 40

Matematik 15 6 8 40

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 1 8 10

Fen 10 1 8 10

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ  SIN 372 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,300 345,050 9 54 54 221 7714

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 0 14 0,00 0 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,43 4,64 9,79

Fen 10 4 6 4,00 40 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 8 2,00 20 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 4 5 4,00 40 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 15 43 15,00 25 18,43 17,55 36,44

Türkçe cdbdac*cbabcad 

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik adCdCdBadcAdcaD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri dAbaDBacbD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler bDCabdadca

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce bDcBAdCdc 

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 0 14 0

Türkçe 15 0 14 0

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 2 0 100
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 2 0 100
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALYADUA AYŞIL BUDAK 20 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,540 345,050 1 2 2 66 5631

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 7 7 7,00 47 4,43 4,64 9,79

Fen 10 4 6 4,00 40 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 7 3 7,00 70 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 6 4 6,00 60 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 29 30 29,00 48 18,43 17,55 36,44

Türkçe A*acBbbcaCbaCcD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik bBc* AaDdaBACCa

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri cBaDcbAAda

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler aCABADacCC

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce ACBcCCacdA

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 7 7 47

Matematik 15 7 7 47

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 1 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 2 0 100
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEG  Y OĞ UR T 0 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,560 345,050 3 8 8 92 6166

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 6,00 40 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 7 8 7,00 47 4,43 4,64 9,79

Fen 10 9 1 9,00 90 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 1 8 1,00 10 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 26 32 26,00 43 18,43 17,55 36,44

Türkçe AddBc* DcdbDDdC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik ddCCdadDCdAdDdD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri AACDDcCDDD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler dcdDddCCdc

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce dcB dddacd

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 8 40

Türkçe 15 6 8 40

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 3 1 75
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 9 1 90

Fen 10 9 1 90

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 3 0 100
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 2 0 100

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 1 0
4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİSAR EL YASİN 619 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,640 345,050 11 63 63 232 7807

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 2 13 2,00 13 4,43 4,64 9,79

Fen 10 0 10 0,00 0 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 1 9 1,00 10 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 3 6 3,00 30 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 14 45 14,00 23 18,43 17,55 36,44

Türkçe AdCaDAccdBADadC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik adbdabcbddcabCD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri bddcbdaccb

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler bbdDba*ddd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce bDBabcb dC

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 0 10 0

Fen 10 0 10 0

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Hay.Bil. 10 1 9 10

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 2 0 100
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ  CİBELİK 1618 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,280 345,050 7 35 35 174 7374

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,43 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 18 42 18,00 30 18,43 17,55 36,44

Türkçe baacBdbcabAbCBD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik bBcacbBcbacACbC

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri cBaaDcbdab

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler bbdBAbaaCa

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce ACddabbdBb

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FUNDA FATMA ÇİF TÇİ 613 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,660 345,050 13 84 84 267 8001

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 5 2,00 13 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 3 4 3,00 20 4,43 4,64 9,79

Fen 10 4 4 4,00 40 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 7 2,00 20 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 0 1 0,00 0 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 11 21 11,00 18 18,43 17,55 36,44

Türkçe A C  d b  dca  

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik  b  aC DC bc   

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cACDa Cac 

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler ba cbaCCba

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce b         

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 5 13

Türkçe 15 2 5 13

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 0 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 1 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 0 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 0 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Matematik 15 3 4 20

Matematik 15 3 4 20

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 0 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 1 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 0 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 1 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 4 4 40

Fen 10 4 4 40

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 2 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 1 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 2 7 20

Hay.Bil. 10 2 7 20

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 1 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 0 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 0 0
4.1.1 Asking for permission 2 0 0 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR AKYOL 920 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,940 345,050 6 30 30 162 7241

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,43 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 19 41 19,00 32 18,43 17,55 36,44

Türkçe AbdBcABacBdDaab

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BAbbdaBcadbcDaD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cAdcbdaDcb

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler cDbaabCdcB

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce acBdAdCcbd

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345

100
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40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREMYILDI *ĞLU 863 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,260 345,050 4 21 21 135 6975

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 4,43 4,64 9,79

Fen 10 2 7 2,00 20 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 5 5 5,00 50 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 21 38 21,00 35 18,43 17,55 36,44

Türkçe cBDbddcDdaAbCaD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik CabadAdDdDBcCab

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri acCacc Ada

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler bbAdADaDCa

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce ACadbacaac

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 4 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 7 20

Fen 10 2 7 20

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 2 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETSEFABİTKİN 462 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,640 345,050 11 63 63 232 7807

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,43 4,64 9,79

Fen 10 5 5 5,00 50 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 0 10 0,00 0 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 14 46 14,00 23 18,43 17,55 36,44

Türkçe cabcadDbdacaCaD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik dBbdAcdcbDadbdd

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri DBabDbdAbD

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler d*cacaaaad

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce AdcbCdbdcA

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345

100
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 2 0 100
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 0 10 0

Hay.Bil. 10 0 10 0

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERTFURKANBUDAK 16 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,880 345,050 2 5 5 76 5791

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 4,43 4,64 9,79

Fen 10 6 4 6,00 60 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 6 4 6,00 60 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 28 32 28,00 47 18,43 17,55 36,44

Türkçe caCdDAaDAcbaDCa

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BdCbCdBDadddaCb

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri dACcDBCcbD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler cDabbCadAd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce CaBadACcAC

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345

100
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 3 1 75
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 2 0 100
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

4.1.1 Telling someone what to do 2 2 0 100
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEMYASİN 0 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,300 345,050 9 54 54 221 7714

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,43 4,64 9,79

Fen 10 5 5 5,00 50 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 1 9 1,00 10 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 15 45 15,00 25 18,43 17,55 36,44

Türkçe cCadbcdDbabcbCa

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik ddCaCdBaabdccaa

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri AcCDbaCDbc

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler cDbcaddbca

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce CadddACccb

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 2 0 100

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Hay.Bil. 10 1 9 10

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÖZOĞLU 46 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,280 345,050 7 35 35 174 7374

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,43 4,64 9,79

Fen 10 3 7 3,00 30 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 4 6 4,00 40 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 0 9 0,00 0 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 18 41 18,00 30 18,43 17,55 36,44

Türkçe AccdBADadCACbBc

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik aacCdcabCDadbad

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri bcaDcDAbab

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler dbAddDaDbC

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce ca dabbaac

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 2 1 67
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 0 9 0

İngilizce 10 0 9 0

4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 1 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YILDIZ 649 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,600 345,050 5 26 26 145 7095

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 6 8 6,00 40 4,43 4,64 9,79

Fen 10 3 7 3,00 30 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 1 9 1,00 10 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 1 9 1,00 10 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 20 39 20,00 33 18,43 17,55 36,44

Türkçe AbbcDdBDAcADbCC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik cdadCb aCdABaCD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cAbbcBacbD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler baCbbabadc

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce abcadcdaAa

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 6 8 40

Matematik 15 6 8 40

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 2 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Hay.Bil. 10 1 9 10

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKBAY 818 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,000 345,050 14 87 87 279 8038

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 2,00 13 5,00 4,88 10,23

Matematik 15 1 14 1,00 7 4,43 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 3,64 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 8 2,00 20 2,64 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,71 2,52 4,69

Toplam: 60 10 50 10,00 17 18,43 17,55 36,44

Türkçe baacBdbadbdaCab

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik dBcabcdbacdbadb

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri bcacaDbdCb

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler dbcadbCaCd

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce bCabCabcBc

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 13 13

Türkçe 15 2 13 13

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 1 14 7

Matematik 15 1 14 7

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ERDEM 500 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,500 345,050 1 1 1 35 4576

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 7 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 9,00 60 5,14 4,88 10,23

Matematik 15 10 4 10,00 67 5,43 4,64 9,79

Fen 10 5 4 5,00 50 3,14 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 7 2 7,00 70 3,29 3,06 6,94

İngilizce 10 4 2 4,00 40 3,14 2,52 4,69

Toplam: 60 35 16 35,00 58 20,14 17,55 36,44

Türkçe ACC DdBDdBAa dC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BAbCCCBDbAAaDd 

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cA aDBCcbD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler ADCDddCCA 

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce ab  AAC  C

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 4 60

Türkçe 15 9 4 60

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 0 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 10 4 67

Matematik 15 10 4 67

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 3 1 75
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 3 1 75
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 5 4 50

Fen 10 5 4 50

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 2 0 100
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 7 2 70

Hay.Bil. 10 7 2 70

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 1 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 0 50
4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KAYMAZ 223 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,620 345,050 5 43 43 189 7501

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 7 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 8 3,00 20 5,14 4,88 10,23

Matematik 15 4 9 4,00 27 5,43 4,64 9,79

Fen 10 4 6 4,00 40 3,14 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 8 2,00 20 3,29 3,06 6,94

İngilizce 10 4 5 4,00 40 3,14 2,52 4,69

Toplam: 60 17 36 17,00 28 20,14 17,55 36,44

Türkçe ccbbdA aa AaC  

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik aabbdABcCDdd  a

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri cabcDccACD

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler ddAacadaCa

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce ACcdbCbBa 

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345

100
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40
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 8 20

Türkçe 15 3 8 20

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0

Matematik 15 4 9 27

Matematik 15 4 9 27

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 0 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜLLLAÇİNKAYA 198 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,900 345,050 2 11 11 103 6326

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 7 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 10,00 67 5,14 4,88 10,23

Matematik 15 5 8 5,00 33 5,43 4,64 9,79

Fen 10 4 5 4,00 40 3,14 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 6 3,00 30 3,29 3,06 6,94

İngilizce 10 3 6 3,00 30 3,14 2,52 4,69

Toplam: 60 25 29 25,00 42 20,14 17,55 36,44

Türkçe ACC DbaDcBAcDCC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BcCCbC abAbacd 

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cAdcbBC cD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler AcbbCddCb 

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce  cacAdCddC

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345

100
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80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 4 67

Türkçe 15 10 4 67

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 5 8 33

Matematik 15 5 8 33

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 3 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 4 5 40

Fen 10 4 5 40

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 0 50

Sosyal Bilgiler 10 3 6 30

Hay.Bil. 10 3 6 30

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 0 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN ATAMAN 622 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,940 345,050 3 30 30 162 7241

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 7 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 5,14 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 5,43 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 3,14 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 5 5 5,00 50 3,29 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 3,14 2,52 4,69

Toplam: 60 19 41 19,00 32 20,14 17,55 36,44

Türkçe caaaDcaDcdAabdd

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BACCaaabbdABcdb

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cAabcaaaDc

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler ADdDCdaaAd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce bcdcAdCaAa

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345

100
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40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK Y LDIRIM 422 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,280 345,050 4 35 35 174 7374

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 7 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 5,14 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 5,43 4,64 9,79

Fen 10 4 6 4,00 40 3,14 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 0 10 0,00 0 3,29 3,06 6,94

İngilizce 10 2 8 2,00 20 3,14 2,52 4,69

Toplam: 60 18 42 18,00 30 20,14 17,55 36,44

Türkçe AdaAddccCCcdCaD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik bBDdcAaabDBbbCa

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri caCcDDbAbb

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler adbdbcdada

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce cadAbdbdaA

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345

100
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80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 2 1 67
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 0 10 0

Hay.Bil. 10 0 10 0

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME ACAR 987 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,320 345,050 7 75 75 253 7943

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 7 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 12 2,00 13 5,14 4,88 10,23

Matematik 15 3 9 3,00 20 5,43 4,64 9,79

Fen 10 2 7 2,00 20 3,14 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 3,29 3,06 6,94

İngilizce 10 2 4 2,00 20 3,14 2,52 4,69

Toplam: 60 12 39 12,00 20 20,14 17,55 36,44

Türkçe d*b DcabddbcDdd

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik acabC d  bdBcaD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri AddbDaaca 

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler cDbcbCbCba

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce    acACc d

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 12 13

Türkçe 15 2 12 13

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 3 9 20

Matematik 15 3 9 20

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 3 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 0 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 3 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 2 7 20

Fen 10 2 7 20

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 1 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 0 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKTAY 259 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,300 345,050 6 54 54 221 7714

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 7 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 9 3,00 20 5,14 4,88 10,23

Matematik 15 4 11 4,00 27 5,43 4,64 9,79

Fen 10 1 8 1,00 10 3,14 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 3,29 3,06 6,94

İngilizce 10 4 6 4,00 40 3,14 2,52 4,69

Toplam: 60 15 41 15,00 25 20,14 17,55 36,44

Türkçe Accdc*bba AbC  

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik aBDacdBbbDacabd

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri b bcaDbdab

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler ddABccaDda

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce cCBAadbdaA

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 9 20

Türkçe 15 3 9 20

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 1 8 10

Fen 10 1 8 10

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 1 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 2 0 100
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH HARMA 476 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,280 345,050 5 35 35 174 7374

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 4,00 27 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,89 4,64 9,79

Fen 10 1 9 1,00 10 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 5 5 5,00 50 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 4 6 4,00 40 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 18 41 18,00 30 17,22 17,55 36,44

Türkçe bd aDABccdAcbda

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik cdCCbaacbAdaDab

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri c*aabBdbab

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler ADdcCCaCdd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce dbaBAAdcdC

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 10 27

Türkçe 15 4 10 27

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 4 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 1 9 10

Fen 10 1 9 10

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 2 0 100
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE SAMGR 712 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,960 345,050 10 49 49 206 7616

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 4,00 27 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,89 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 8 2,00 20 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 16 43 16,00 27 17,22 17,55 36,44

Türkçe cabABAccdddda D

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik bBbadbcbdDBdCCa

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri bBacaDbbba

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler dCbdbDbcaa

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce dCcAdbcdBd

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 10 27

Türkçe 15 4 10 27

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU YILDIRIM 446 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
186,980 345,050 13 70 70 245 7884

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 9 3,00 20 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 8 7 8,00 53 4,89 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 2,89 2,93 5,43

İngilizce 10 0 10 0,00 0 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 13 34 13,00 22 17,22 17,55 36,44

Türkçe bdadaADcdadC   

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik aBcCAdBaCDBcCad

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri ccabDabAbc

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

İngilizce dbacadbcdb

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 9 20

Türkçe 15 3 9 20

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CUMA ÖLMEZ 331 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,300 345,050 11 54 54 221 7714

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 5 9 5,00 33 4,89 4,64 9,79

Fen 10 3 7 3,00 30 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 6 3,00 30 3,65 3,06 6,94

Toplam: 60 15 33 15,00 25 17,22 17,55 36,44

Türkçe dabaDdccAdAbaCa

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik dAbCbCcbadA bdD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cdbDaBdccD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler caCbCCabc 

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 5 9 33

Matematik 15 5 9 33

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 0 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 3 6 30

Hay.Bil. 10 3 6 30

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 2 0 100
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA FİLİZ 546 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,880 345,050 2 5 5 76 5791

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 7 8 7,00 47 4,89 4,64 9,79

Fen 10 2 7 2,00 20 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 7 3 7,00 70 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 5 3 5,00 50 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 28 29 28,00 47 17,22 17,55 36,44

Türkçe caCcDABbcBbacCC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik cbCC*bBbbAcBDCc

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri bAdbbBbb* 

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler ADCbdCCCbB

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce CbdBAcCB  

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 7 20

Fen 10 2 7 20

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 2 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 2 0 100
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 0 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 2 0 100
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KANDEMİR 676 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,620 345,050 8 43 43 189 7501

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,89 4,64 9,79

Fen 10 4 6 4,00 40 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 8 2,00 20 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 4 6 4,00 40 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 17 43 17,00 28 17,22 17,55 36,44

Türkçe dbbaDddDAaAcbdd

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BcbdaadbdAbcDba

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cAdDDcacDc

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler babbCabbAd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce CDadAcCada

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 4 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA UĞUR 485 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,540 345,050 1 2 2 66 5631

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 5,00 33 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 8 7 8,00 53 4,89 4,64 9,79

Fen 10 4 6 4,00 40 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 7 3 7,00 70 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 5 3 5,00 50 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 29 28 29,00 48 17,22 17,55 36,44

Türkçe ABbcBbacC caCcc

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik dBbbAcBDCccbCCC

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri bBbDbDbAdb

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler CCbBADCbdC

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce cCB  CbdBA

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 9 33

Türkçe 15 5 9 33

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 2 0 100
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 1 0 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 0 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FEHM   ERTT ER 930 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,280 345,050 5 35 35 174 7374

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,89 4,64 9,79

Fen 10 3 6 3,00 30 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 4 5 4,00 40 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 18 40 18,00 30 17,22 17,55 36,44

Türkçe AcccdbDbCadaCab

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik daaabbBbaaBAaCa

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri aaCaca ACa

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler CacaAcCada

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce bCacaCD dA

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 6 30

Fen 10 3 6 30

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 2 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 1 0 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA GÖZOĞLU 243 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,260 345,050 4 21 21 135 6975

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 4,89 4,64 9,79

Fen 10 4 6 4,00 40 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 6 4 6,00 60 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 21 39 21,00 35 17,22 17,55 36,44

Türkçe AdCdbAdcd*dacba

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BdCCbCBcdbdBabc

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cAdcDBdDcb

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler baCDCadCAB

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce abdcbACadb

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 2 0 100
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Hay.Bil. 10 6 4 60

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DİRİN 898 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
186,980 345,050 13 70 70 245 7884

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 0 12 0,00 0 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 3 11 3,00 20 4,89 4,64 9,79

Fen 10 3 7 3,00 30 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 5 4 5,00 50 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 2 5 2,00 20 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 13 39 13,00 22 17,22 17,55 36,44

Türkçe daabacbcaadb   

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik aabCAdcabcdA db

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri DaabaDbAba

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler daABADCaa 

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce badAdaD   

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 0 12 0

Türkçe 15 0 12 0

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0

Matematik 15 3 11 20

Matematik 15 3 11 20

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 0 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 5 4 50

Hay.Bil. 10 5 4 50

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 0 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 1 0 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM GÜMER 26 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,640 345,050 12 63 63 232 7807

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 5,00 33 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 2 13 2,00 13 4,89 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 14 45 14,00 23 17,22 17,55 36,44

Türkçe caDABdccbdddC D

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik bBcbdbcbdaccbdC

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri baaabcAAab

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler baAcdbCDab

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce AbacdbDacb

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 9 33

Türkçe 15 5 9 33

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
M SLÜM AĞIL 816 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,320 345,050 16 75 75 253 7943

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,89 4,64 9,79

Fen 10 4 5 4,00 40 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 1 9 1,00 10 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 0 10 0,00 0 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 12 47 12,00 20 17,22 17,55 36,44

Türkçe AddcacabABcacda

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BdbbbbBadbcBDda

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cAbbD*CaD 

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler badbdadCdc

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce abacdcdacb

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 4 5 40

Fen 10 4 5 40

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 1 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Hay.Bil. 10 1 9 10

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÖLM Z 42 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,620 345,050 8 43 43 189 7501

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 2,00 13 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 4,89 4,64 9,79

Fen 10 5 5 5,00 50 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 1 9 1,00 10 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 17 43 17,00 28 17,22 17,55 36,44

Türkçe bCadabccbcdbDba

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BACbCddcCdddbbD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri AACDaBabab

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler baCDbCddcd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce ab*Bccbcdb

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 13 13

Türkçe 15 2 13 13

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 2 0 100
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50
4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMETALİ CAN 152 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,320 345,050 16 75 75 253 7943

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 2,00 13 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 4,89 4,64 9,79

Fen 10 0 10 0,00 0 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 4 6 4,00 40 3,65 3,06 6,94

Toplam: 60 12 38 12,00 20 17,22 17,55 36,44

Türkçe dabAdbacdbdCbab

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik aBDCcbBbbaBAadd

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri caacabccba

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler bdABbaCbCd

Cevap Anh. A CCABADCDCC

Soru No 123456789012345

100
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TÜR MAT FEN HAY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 13 13

Türkçe 15 2 13 13

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 3 1 75
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 0 10 0

Fen 10 0 10 0

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NE RİN YILBOĞA 910 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
186,980 345,050 13 70 70 245 7884

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 2 12 2,00 13 4,89 4,64 9,79

Fen 10 1 9 1,00 10 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 13 46 13,00 22 17,22 17,55 36,44

Türkçe cB*AdbbcaCcdCaa

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik b*addcabCDcdb d

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri cabaDccbbc

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler aCccdbCaCb

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce ACBdaabcdc

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 2 12 13

Matematik 15 2 12 13

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 1 9 10

Fen 10 1 9 10

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAGAD MASRİ 704 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,240 345,050 3 12 12 110 6517

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 10 5 10,00 67 4,89 4,64 9,79

Fen 10 4 6 4,00 40 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 8 2,00 20 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 4 6 4,00 40 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 24 36 24,00 40 17,22 17,55 36,44

Türkçe dBacaAcDdacabcD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik CBDbAAdDaDBcaCC

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri bcbbbDAACa

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler aaABccbcaa

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce dCBdCdbcaA

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 3 1 75
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 2 1 67
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAM HAMAD 1082 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,280 345,050 5 35 35 174 7374

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,89 4,64 9,79

Fen 10 6 4 6,00 60 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 4 6 4,00 40 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 2 7 2,00 20 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 18 41 18,00 30 17,22 17,55 36,44

Türkçe caCdcdBacdbcDdb

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BddaaaBabbcaDaa

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri dACbDBdcDD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler cDbDbCbCbd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce bcaddACdc 

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 2 1 67
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 2 0 100
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNE  KAÇKAN 634 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,320 345,050 16 75 75 253 7943

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 18 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 3,56 4,88 10,23

Matematik 15 2 13 2,00 13 4,89 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 2,89 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 8 2,00 20 3,65 3,06 6,94

İngilizce 10 3 6 3,00 30 2,75 2,52 4,69

Toplam: 60 12 47 12,00 20 17,22 17,55 36,44

Türkçe ddCdDcdbcBcbadb

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik dACdbbdcbddaada

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cAabcdCcac

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler AbbaCadbca

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce badcAAdcA 

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ATA DAĞBAŞI 814 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,220 345,050 1 7 7 85 5984

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 6,45 4,88 10,23

Matematik 15 9 6 9,00 60 5,91 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 2,82 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 6 3 6,00 60 3,09 3,06 6,94

İngilizce 10 0 2 0,00 0 2,18 2,52 4,69

Toplam: 60 27 24 27,00 45 20,45 17,55 36,44

Türkçe ACCaDABccBbDaCC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BAbaCCBDdAdBcCc

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri dddbcBbcaD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler ADdDdaCCA 

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce db        

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 4 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 6 3 60

Hay.Bil. 10 6 3 60

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 1 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 0 0
4.1.1 Asking for permission 2 0 0 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİNBARIŞAN 0 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,640 345,050 11 63 63 232 7807

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 6,45 4,88 10,23

Matematik 15 3 11 3,00 20 5,91 4,64 9,79

Fen 10 6 4 6,00 60 2,82 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 0 7 0,00 0 3,09 3,06 6,94

İngilizce 10 2 7 2,00 20 2,18 2,52 4,69

Toplam: 60 14 41 14,00 23 20,45 17,55 36,44

Türkçe AcbddAbcdaAdbca

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik bacddAdcbDacdC 

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri DaCbaDcACD

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler bacaccd   

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce cbdAbdbB c

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 3 11 20

Matematik 15 3 11 20

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 4 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 0 7 0

Hay.Bil. 10 0 7 0

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 1 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 0 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 0 0

İngilizce 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL GÖZOĞLU 195 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,240 345,050 4 12 12 110 6517

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 6,45 4,88 10,23

Matematik 15 8 6 8,00 53 5,91 4,64 9,79

Fen 10 3 7 3,00 30 2,82 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 5 5 5,00 50 3,09 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,18 2,52 4,69

Toplam: 60 24 35 24,00 40 20,45 17,55 36,44

Türkçe AaDbadDDdaddacD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik CabbdABDa BACbC

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri cBCaaDbdbb

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler CCcddDCDbd

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce AadAbbcBdc

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 8 6 53

Matematik 15 8 6 53

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN *A ABAŞ 66 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,560 345,050 2 8 8 92 6166

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 6,45 4,88 10,23

Matematik 15 8 7 8,00 53 5,91 4,64 9,79

Fen 10 4 6 4,00 40 2,82 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 3,09 3,06 6,94

İngilizce 10 4 6 4,00 40 2,18 2,52 4,69

Toplam: 60 26 34 26,00 43 20,45 17,55 36,44

Türkçe b*bBDAcDAdAbadC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BdaCddBDdAAaDCb

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri AdaDaBaDac

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler ADaa*dbCba

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce abcaAcbBAC

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 3 1 75
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 3 1 75
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50
4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL GERGİL 1901 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,600 345,050 6 26 26 145 7095

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 6,45 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 5,91 4,64 9,79

Fen 10 3 7 3,00 30 2,82 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 8 2,00 20 3,09 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,18 2,52 4,69

Toplam: 60 20 40 20,00 33 20,45 17,55 36,44

Türkçe babcDAdDAdcDaCb

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BdbCdaBadA*BbCb

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri AddabBCcba

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler ccbbCddCbc

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce bac*bACdcC

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ÖNCEL 897 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,960 345,050 8 49 49 206 7616

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 6,45 4,88 10,23

Matematik 15 3 8 3,00 20 5,91 4,64 9,79

Fen 10 2 7 2,00 20 2,82 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 1 6 1,00 10 3,09 3,06 6,94

İngilizce 10 1 5 1,00 10 2,18 2,52 4,69

Toplam: 60 16 32 16,00 27 20,45 17,55 36,44

Türkçe bdCaDcBDABADaaC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik B baC aa A dbac

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri AdbbcdbcD 

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler cc aba  Aa

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce a d bcCd  

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 3 8 20

Matematik 15 3 8 20

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 3 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 0 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 1 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 7 20

Fen 10 2 7 20

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 2 0 67
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 1 6 10

Hay.Bil. 10 1 6 10

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 1 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 0 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 1 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 1 0
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMEDE  H H* MA 501 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,300 345,050 9 54 54 221 7714

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 6,45 4,88 10,23

Matematik 15 4 10 4,00 27 5,91 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 2,82 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 1 9 1,00 10 3,09 3,06 6,94

İngilizce 10 1 9 1,00 10 2,18 2,52 4,69

Toplam: 60 15 44 15,00 25 20,45 17,55 36,44

Türkçe dcDdcADcdacCCBD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik dBaCAcacdcacbC 

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri bcCabDddbb

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler bacdbaaDdd

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce cCadbdcddb

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 4 10 27

Matematik 15 4 10 27

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Hay.Bil. 10 1 9 10

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA KAYA 957 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,240 345,050 4 12 12 110 6517

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 7,00 47 6,45 4,88 10,23

Matematik 15 7 6 7,00 47 5,91 4,64 9,79

Fen 10 3 6 3,00 30 2,82 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 4 6 4,00 40 3,09 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,18 2,52 4,69

Toplam: 60 24 30 24,00 40 20,45 17,55 36,44

Türkçe AdDcBd  aCAdC D

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik d caAdaDaDB CCC

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri DadaaDcA b

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler aCABAbbbad

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce AaacCdbccA

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 5 47

Türkçe 15 7 5 47

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 0 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 7 6 47

Matematik 15 7 6 47

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 2 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 3 6 30

Fen 10 3 6 30

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÖZOĞLU 733 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,560 345,050 2 8 8 92 6166

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 7,00 47 6,45 4,88 10,23

Matematik 15 9 5 9,00 60 5,91 4,64 9,79

Fen 10 3 7 3,00 30 2,82 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 6 4 6,00 60 3,09 3,06 6,94

İngilizce 10 1 4 1,00 10 2,18 2,52 4,69

Toplam: 60 26 26 26,00 43 20,45 17,55 36,44

Türkçe A bcddD aCAaCBD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik CB dAcBcCDBcaCC

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri DBbabDcdda

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler bCABADbDda

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce cCabb     

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 6 47

Türkçe 15 7 6 47

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 0 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 9 5 60

Matematik 15 9 5 60

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 1 50
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 2 0 100
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Hay.Bil. 10 6 4 60

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 0 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAVİA  ELHALEBİ 882 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,300 345,050 9 54 54 221 7714

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 6,45 4,88 10,23

Matematik 15 2 12 2,00 13 5,91 4,64 9,79

Fen 10 3 7 3,00 30 2,82 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 3,09 3,06 6,94

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,18 2,52 4,69

Toplam: 60 15 44 15,00 25 20,45 17,55 36,44

Türkçe ddCccbaDc*AaDCd

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik abdbddaDCbbdad 

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cdCcDdbcDa

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler dcbadbCCAa

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce dbddAcCdbd

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345

100
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 2 12 13

Matematik 15 2 12 13

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DAKNİ 624 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,280 345,050 7 35 35 174 7374

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 11 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 6,45 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 5,91 4,64 9,79

Fen 10 0 10 0,00 0 2,82 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 3,09 3,06 6,94

İngilizce 10 4 6 4,00 40 2,18 2,52 4,69

Toplam: 60 18 42 18,00 30 20,45 17,55 36,44

Türkçe cbCBaddDcdAcadC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik cACCaCabCAcccba

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri bcdbbcabca

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler dDCaaddbAa

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce aDBcAdbBda

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 0 10 0

Fen 10 0 10 0

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 2 0 100
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50
4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE BUZDOĞAN 921 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,260 345,050 6 21 21 135 6975

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 6 7 6,00 40 4,71 4,64 9,79

Fen 10 6 4 6,00 60 3,71 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 1 9 1,00 10 2,92 3,06 6,94

İngilizce 10 4 6 4,00 40 3,23 2,52 4,69

Toplam: 60 21 37 21,00 35 19,50 17,55 36,44

Türkçe AcbdcbDbaaAbCdb

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik dBaCdABDdbcAd  

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri cBbDcaAACD

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler dbcBdcbaba

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce daBdCaaBdA

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 6 7 40

Matematik 15 6 7 40

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 3 1 75
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Hay.Bil. 10 1 9 10

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZER 750 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,920 345,050 3 18 18 125 6796

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,71 4,64 9,79

Fen 10 5 5 5,00 50 3,71 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 4 6 4,00 40 2,92 3,06 6,94

İngilizce 10 5 5 5,00 50 3,23 2,52 4,69

Toplam: 60 22 38 22,00 37 19,50 17,55 36,44

Türkçe dbCcDdabcBcDDda

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik cdCadacbbdAaDbc

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri AdCbDBbcbD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler bDdaaCaCAc

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce bacBAAdBAa

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 4 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 2 1 67
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 2 0 100
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 2 0 100
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA DİKEÇ    F  MA 177 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,580 345,050 2 16 16 117 6660

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,71 4,64 9,79

Fen 10 5 5 5,00 50 3,71 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 4 6 4,00 40 2,92 3,06 6,94

İngilizce 10 4 6 4,00 40 3,23 2,52 4,69

Toplam: 60 23 37 23,00 38 19,50 17,55 36,44

Türkçe dbbcbABbAacDDbC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BcbdCadDacbdcdD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cAdDDBbcaD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler dDbDdabCAd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce CaaBAAbdbd

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 2 0 100
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 2 0 100
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ECRİN FIRAT 1179 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,620 345,050 10 43 43 189 7501

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,71 4,64 9,79

Fen 10 5 5 5,00 50 3,71 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 8 2,00 20 2,92 3,06 6,94

İngilizce 10 4 6 4,00 40 3,23 2,52 4,69

Toplam: 60 17 43 17,00 28 19,50 17,55 36,44

Türkçe ddacBbcaCbcdCac

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik dccabAdbdbBAdba

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri DcCaDacbCD

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler CbbdAcdabd

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce caBcbCDaBc

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÖNCEL 378 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,960 345,050 13 49 49 206 7616

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 4,71 4,64 9,79

Fen 10 4 2 4,00 40 3,71 2,93 5,43

Toplam: 60 16 20 16,00 27 19,50 17,55 36,44

Türkçe ACaBDbdbcabDadC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik dACdCdBcbAcabaD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri AbCcDB    

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 2 40

Fen 10 4 2 40

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 0 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 2 0 100
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE BOZDOĞAN 1390 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,940 345,050 9 30 30 162 7241

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 8 7 8,00 53 4,71 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 3,71 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 1 9 1,00 10 2,92 3,06 6,94

İngilizce 10 2 8 2,00 20 3,23 2,52 4,69

Toplam: 60 19 41 19,00 32 19,50 17,55 36,44

Türkçe AcDAdbaadaACCaa

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik CBbCbAdDCDccaCa

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri aabcDcdAbc

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler dCdadaaadb

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce dCBcbabdab

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 3 1 75
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Hay.Bil. 10 1 9 10

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVEOBOZKURT      E 284 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,620 345,050 10 43 43 189 7501

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,71 4,64 9,79

Fen 10 4 6 4,00 40 3,71 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 1 9 1,00 10 2,92 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 3,23 2,52 4,69

Toplam: 60 17 43 17,00 28 19,50 17,55 36,44

Türkçe AdcdaAbcdCACCac

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik dBcbbcabacdbCCb

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri bBabDacACa

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler bbbababaCd

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce dCadCdacBc

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Hay.Bil. 10 1 9 10

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ELHÜDA ABDO 667 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,620 345,050 10 43 43 189 7501

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 2 13 2,00 13 4,71 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 3,71 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 2,92 3,06 6,94

İngilizce 10 6 4 6,00 60 3,23 2,52 4,69

Toplam: 60 17 43 17,00 28 19,50 17,55 36,44

Türkçe cbaBacBcAcAbcba

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik cbadaCBabcbdcba

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cbdbaBaDcb

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler baCbaCbacB

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce CbacbACBAC

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 2 0 100
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

4.1.1 Telling someone what to do 2 2 0 100
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF ÖNCEL 3733 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,320 345,050 14 75 75 253 7943

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 2 13 2,00 13 4,71 4,64 9,79

Fen 10 1 9 1,00 10 3,71 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 2,92 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 3,23 2,52 4,69

Toplam: 60 12 48 12,00 20 19,50 17,55 36,44

Türkçe daccdADabaAabda

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik acbadbcDbacAdab

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri addcDcdbac

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler CaAdcadbaC

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce cbdAdbDaBc

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 1 9 10

Fen 10 1 9 10

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ERTEĞİ 702 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,240 345,050 1 12 12 110 6517

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 4,71 4,64 9,79

Fen 10 3 7 3,00 30 3,71 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 4 6 4,00 40 2,92 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 3,23 2,52 4,69

Toplam: 60 24 36 24,00 40 19,50 17,55 36,44

Türkçe ACCBDAaDdacDcba

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BbbCCdaDdAAdcbc

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri dAdbadbDDb

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler cDaDCabbAd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce dbacdcCBbC

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSU  BO*UT 696 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,920 345,050 3 18 18 125 6796

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 4,71 4,64 9,79

Fen 10 4 6 4,00 40 3,71 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 6 4 6,00 60 2,92 3,06 6,94

İngilizce 10 2 8 2,00 20 3,23 2,52 4,69

Toplam: 60 22 38 22,00 37 19,50 17,55 36,44

Türkçe caCaDAcbccbcadC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik dACaCdBbdAcacdD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri bACbccCabD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler ADdcCCaCcB

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce abdaAcCcda

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Hay.Bil. 10 6 4 60

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GÖZOĞLU 695 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,600 345,050 8 26 26 145 7095

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,71 4,64 9,79

Fen 10 3 7 3,00 30 3,71 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 4 6 4,00 40 2,92 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 3,23 2,52 4,69

Toplam: 60 20 40 20,00 33 19,50 17,55 36,44

Türkçe daccBAcabCcdCdD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik CabadAabCDadbCb

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri DBbDcbcdab

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler dCAddDbaCa

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce ACBcaacdac

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 2 0 100
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖNCEL 385 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,920 345,050 3 18 18 125 6796

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 7 8 7,00 47 4,71 4,64 9,79

Fen 10 2 8 2,00 20 3,71 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 4 6 4,00 40 2,92 3,06 6,94

İngilizce 10 2 8 2,00 20 3,23 2,52 4,69

Toplam: 60 22 38 22,00 37 19,50 17,55 36,44

Türkçe AbCcDAdbAcAbabC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik cACbaCBadcAcDbD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri AbCabadcac

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler badaCaCbAB

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce dacBdcdabC

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50
4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFY AĞMA 385 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,260 345,050 6 21 21 135 6975

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 14 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 8,00 53 5,36 4,88 10,23

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,71 4,64 9,79

Fen 10 6 4 6,00 60 3,71 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 1 8 1,00 10 2,92 3,06 6,94

İngilizce 10 1 9 1,00 10 3,23 2,52 4,69

Toplam: 60 21 37 21,00 35 19,50 17,55 36,44

Türkçe ABadBADadCACda 

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik dBDadAdcdDdcdCb

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri DddDDDcAdD

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler dCbcbcb*d 

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce cCdbddbddc

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 6 53

Türkçe 15 8 6 53

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 2 1 67
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 1 8 10

Hay.Bil. 10 1 8 10

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 1 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ÇAMDİREG 497 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,940 345,050 4 30 30 162 7241

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,13 4,64 9,79

Fen 10 3 7 3,00 30 2,07 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 8 2,00 20 2,93 3,06 6,94

İngilizce 10 1 9 1,00 10 1,67 2,52 4,69

Toplam: 60 19 41 19,00 32 15,27 17,55 36,44

Türkçe AdCcDbcDABAbDCb

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BACdbdcDadbacdb

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri dACacdbacD

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler ADbcdbbada

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce Cadabdaccd

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ELRAMAZAN 606 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,300 345,050 7 54 54 221 7714

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 6 6,00 40 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 5 5 5,00 33 4,13 4,64 9,79

Fen 10 2 4 2,00 20 2,07 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 1 7 1,00 10 2,93 3,06 6,94

İngilizce 10 1 4 1,00 10 1,67 2,52 4,69

Toplam: 60 15 26 15,00 25 15,27 17,55 36,44

Türkçe cbC DAdDbdA  Ca

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BcC  da   ABcCb

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri  dda  CaD 

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler cc  adCbbd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce bcBad     

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 6 40

Türkçe 15 6 6 40

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 0 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 5 5 33

Matematik 15 5 5 33

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 2 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 0 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 1 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 4 20

Fen 10 2 4 20

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 0 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 0 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 1 7 10

Hay.Bil. 10 1 7 10

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 1 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 0 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 1 1 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 0 0 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH BALAMN 581 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,320 345,050 11 75 75 253 7943

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 5,00 33 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 2 7 2,00 13 4,13 4,64 9,79

Fen 10 3 3 3,00 30 2,07 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 1 6 1,00 10 2,93 3,06 6,94

İngilizce 10 1 2 1,00 10 1,67 2,52 4,69

Toplam: 60 12 26 12,00 20 15,27 17,55 36,44

Türkçe A cddAaadbAbCB 

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik aBcCbddcd      

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri DBb*Db    

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler bd c aCb d

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce baB       

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 8 33

Türkçe 15 5 8 33

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0

Matematik 15 2 7 13

Matematik 15 2 7 13

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 2 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 0 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 0 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 3 3 30

Fen 10 3 3 30

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 2 0 100
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 1 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 1 6 10

Hay.Bil. 10 1 6 10

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 0 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 0 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 0 0

İngilizce 10 1 2 10

İngilizce 10 1 2 10

4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 1 0 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 0 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 0 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA AKTAY 303 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,660 345,050 13 84 84 267 8001

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 3 6,00 40 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 3 2 3,00 20 4,13 4,64 9,79

Fen 10 0 3 0,00 0 2,07 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 2 2,00 20 2,93 3,06 6,94

Toplam: 60 11 10 11,00 18 15,27 17,55 36,44

Türkçe cC  DABbAdA    

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik B C C     bc   

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri  d b   c  

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler A   C a c 

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 3 40

Türkçe 15 6 3 40

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 0 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 0 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Matematik 15 3 2 20

Matematik 15 3 2 20

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 0 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 0 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 1 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 0 3 0

Fen 10 0 3 0

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 0 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 0 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 2 20

Hay.Bil. 10 2 2 20

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 0 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 0 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 0 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİT AYDIN 464 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,940 345,050 4 30 30 162 7241

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 6,00 40 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 3 6 3,00 20 4,13 4,64 9,79

Fen 10 1 7 1,00 10 2,07 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 7 1 7,00 70 2,93 3,06 6,94

İngilizce 10 2 2 2,00 20 1,67 2,52 4,69

Toplam: 60 19 24 19,00 32 15,27 17,55 36,44

Türkçe dBD cADDabcabcD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik d   dAdbC d Cb 

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri baC abdd b

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler CCABcD  CC

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce Aad C     

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345

100

0
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40
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 8 40

Türkçe 15 6 8 40

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 3 6 20

Matematik 15 3 6 20

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 0 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 2 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 1 7 10

Fen 10 1 7 10

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 0 50
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 1 70

Hay.Bil. 10 7 1 70

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 0 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 0 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 1 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 0 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 0 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİBE DERVİŞ 51 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,960 345,050 6 49 49 206 7616

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 2,00 13 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 7 8 7,00 47 4,13 4,64 9,79

Fen 10 1 9 1,00 10 2,07 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 2,93 3,06 6,94

İngilizce 10 3 7 3,00 30 1,67 2,52 4,69

Toplam: 60 16 44 16,00 27 15,27 17,55 36,44

Türkçe cbdaDbdcbadbcbC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BcCdCbacbdABDbD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri bAdcbcdbac

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler cDabCdbCdc

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce CbaadAdaAb

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345

100

0
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40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 13 13

Türkçe 15 2 13 13

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 4 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 1 9 10

Fen 10 1 9 10

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 2 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ELRAMAZAN 426 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
140,360 345,050 15 90 90 291 8100

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 7 3,00 20 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 3 1 3,00 20 4,13 4,64 9,79

Hay.Bil. 10 0 2 0,00 0 2,93 3,06 6,94

Toplam: 60 6 10 6,00 10 15,27 17,55 36,44

Türkçe dd bBcDcbCc    

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik d         B C C

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Sosyal Bilgiler ad        

Cevap Anh. A CCABADCDCC

Soru No 123456789012345

100
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TÜR MAT HAY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 7 20

Türkçe 15 3 7 20

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 0 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0

Matematik 15 3 1 20

Matematik 15 3 1 20

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 0 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 0 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 0 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 0 2 0

Hay.Bil. 10 0 2 0

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 0 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 0 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 0 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 0 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN SONĞUR 156 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
186,980 345,050 9 70 70 245 7884

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 2,00 13 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 2 13 2,00 13 4,13 4,64 9,79

Fen 10 5 1 5,00 50 2,07 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 4 4 4,00 40 2,93 3,06 6,94

İngilizce 10 0 1 0,00 0 1,67 2,52 4,69

Toplam: 60 13 32 13,00 22 15,27 17,55 36,44

Türkçe ddbbcdcbdCcdaaD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik bdcadbdbbacACba

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri   CDDaAA  

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler bbABcaC C 

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce c         

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345

100
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 13 13

Türkçe 15 2 13 13

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 4 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 5 1 50

Fen 10 5 1 50

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 0 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 2 0 100
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 2 1 67
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 4 4 40

Hay.Bil. 10 4 4 40

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 0 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 0 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100

İngilizce 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

4.1.1 Asking for permission 2 0 1 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 0 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 0 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 0 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL TANAZ 982 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,600 345,050 3 26 26 145 7095

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 9 4,00 27 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 5 8 5,00 33 4,13 4,64 9,79

Fen 10 4 6 4,00 40 2,07 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 5 4 5,00 50 2,93 3,06 6,94

İngilizce 10 2 8 2,00 20 1,67 2,52 4,69

Toplam: 60 20 35 20,00 33 15,27 17,55 36,44

Türkçe Ac cadababAC aD

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik baDCdABcdb  bCb

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri bdabDcbACD

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler CbABAbCba 

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce dbcbCabdBc

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 9 27

Türkçe 15 4 9 27

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 5 8 33

Matematik 15 5 8 33

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 2 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 0 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 1 2 33
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 5 4 50

Hay.Bil. 10 5 4 50

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 0 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 1 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MOHSİN AKBOZKURT I 617 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,320 345,050 11 75 75 253 7943

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 8,00 53 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 1 5 1,00 7 4,13 4,64 9,79

Fen 10 1 1 1,00 10 2,07 2,93 5,43

İngilizce 10 2 5 2,00 20 1,67 2,52 4,69

Toplam: 60 12 17 12,00 20 15,27 17,55 36,44

Türkçe AaDcBAcDdCcCC b

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik dB d  aad      

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri cB        

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

İngilizce AdcbdbD   

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345

100
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TÜR MAT FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 6 53

Türkçe 15 8 6 53

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 1 5 7

Matematik 15 1 5 7

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 1 25
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 2 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 0 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 0 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 1 1 10

Fen 10 1 1 10

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 0 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 0 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

İngilizce 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

4.1.1 Asking for permission 2 1 1 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 2 0
4.1.1 Telling someone what to do 2 0 2 0
4.1.4 Naming numbers 2 1 0 50
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DAKNİ 901 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
186,980 345,050 9 70 70 245 7884

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 4,00 27 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 6 9 6,00 40 4,13 4,64 9,79

Fen 10 2 2 2,00 20 2,07 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 1 4 1,00 10 2,93 3,06 6,94

İngilizce 10 0 1 0,00 0 1,67 2,52 4,69

Toplam: 60 13 26 13,00 22 15,27 17,55 36,44

Türkçe cbCaDAcac Accad

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik ddbddCBDdAcBbdD

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cAbD      

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler Ac  aad   

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce         b 

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345

100
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 10 27

Türkçe 15 4 10 27

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 0 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 2 50
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 2 2 20

Fen 10 2 2 20

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 1 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 0 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 1 4 10

Hay.Bil. 10 1 4 10

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 1 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 0 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 0 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 0 0

İngilizce 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 0 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 0 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 0 0
4.1.1 Asking for permission 2 0 0 0
4.1.2 Making simple requests 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAL ÖNCEL 995 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,300 345,050 7 54 54 221 7714

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 6,00 40 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,13 4,64 9,79

Fen 10 1 9 1,00 10 2,07 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 2 4 2,00 20 2,93 3,06 6,94

İngilizce 10 2 7 2,00 20 1,67 2,52 4,69

Toplam: 60 15 39 15,00 25 15,27 17,55 36,44

Türkçe cCCcDAdbccbcDC 

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik cdbabCcbdAdaDCc

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cdbbccbDab

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler  aa  CbC d

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce bcdcAbbcA 

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 8 40

Türkçe 15 6 8 40

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 1 3 25
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 2 2 50
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 1 9 10

Fen 10 1 9 10

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 2 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 2 4 20

Hay.Bil. 10 2 4 20

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 0 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 0 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 0 0
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 0 0

İngilizce 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 1 50
4.1.1 Asking for permission 2 0 2 0
4.1.2 Making simple requests 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ÖNCEL 922 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,540 345,050 1 2 2 66 5631

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 10 3 10,00 67 4,13 4,64 9,79

Fen 10 1 6 1,00 10 2,07 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 7 2 7,00 70 2,93 3,06 6,94

İngilizce 10 1 6 1,00 10 1,67 2,52 4,69

Toplam: 60 29 22 29,00 48 15,27 17,55 36,44

Türkçe ACbBDdBbcBAbDCC

Cevap Anh. B ACCBDABDABADDCC

Matematik BACCCCBadd BDC 

Cevap Anh. B BACCCCBDCAABDCD

Fen Bilimleri cdabcBd   

Cevap Anh. B AACDDBCDDD

Sosyal Bilgiler AD bCCCCAd

Cevap Anh. B ADCDCCCCAB

İngilizce dacdb Cc  

Cevap Anh. B CDBBAACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 10 3 67

Matematik 15 10 3 67

4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 3 1 75
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100
4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 1 0 100
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 2 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 1 6 10

Fen 10 1 6 10

4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 1 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 2 70

Hay.Bil. 10 7 2 70

4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 0 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 6 10

İngilizce 10 1 6 10

4.1.1 Telling someone what to do 2 0 1 0
4.1.4 Naming numbers 2 0 2 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 0 2 0
4.1.1 Asking for permission 2 1 0 50
4.1.2 Making simple requests 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL ÇİÇEK 565 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
153,680 345,050 14 89 89 287 8076

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 8 4,00 27 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 1 9 1,00 7 4,13 4,64 9,79

Fen 10 3 6 3,00 30 2,07 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 0 5 0,00 0 2,93 3,06 6,94

Toplam: 60 8 28 8,00 13 15,27 17,55 36,44

Türkçe AcDcdbabd ACb  

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik bd   caDd a dba

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri cBdcabdAC 

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler bd     abd

Cevap Anh. A CCABADCDCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 8 27

Türkçe 15 4 8 27

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
4.3.3. Şiir okur. 1 1 0 100
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0

Matematik 15 1 9 7

Matematik 15 1 9 7

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 2 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 1 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 6 30

Fen 10 3 6 30

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 3 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 0 5 0

Hay.Bil. 10 0 5 0

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 0 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 0 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 1 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0 1 0
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA BETÜL OK 643 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,260 345,050 2 21 21 135 6975

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 15 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 5 2,00 13 5,13 4,88 10,23

Matematik 15 6 2 6,00 40 4,13 4,64 9,79

Fen 10 2 0 2,00 20 2,07 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 6 3 6,00 60 2,93 3,06 6,94

İngilizce 10 5 0 5,00 50 1,67 2,52 4,69

Toplam: 60 21 10 21,00 35 15,27 17,55 36,44

Türkçe b cca   b   C D

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik aaD   B   BAC C

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri        A D

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler aCABAc DCd

Cevap Anh. A CCABADCDCC

İngilizce AC AC    A

Cevap Anh. A ACBACCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 5 13

Türkçe 15 2 5 13

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 0 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 0 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 6 2 40

Matematik 15 6 2 40

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 2 1 50
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 0 0 0
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 0 0 0
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 1 0 100
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 2 0 20

Fen 10 2 0 20

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 0 0 0
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 0 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 0 0 0
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 6 3 60

Hay.Bil. 10 6 3 60

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 0 1 0
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 0 50

İngilizce 10 5 0 50

4.1.1 Asking for permission 2 2 0 100
4.1.2 Making simple requests 2 1 0 50
4.1.1 Telling someone what to do 2 1 0 50
4.1.4 Naming numbers 2 0 0 0
4.2.1 ldentifying countries and nationalities 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-1 (401)

ŞANLIURFA / AKÇAKALE / AHMET YESEVİ İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EVCİN 327 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,640 345,050 1 63 63 232 7807

Puanı Hesaplanan: 91 91 294 8141

Katılımlar: 1 91 91 296 8206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 2,00 13 2,00 4,88 10,23

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,00 4,64 9,79

Fen 10 5 5 5,00 50 5,00 2,93 5,43

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 3,00 3,06 6,94

Toplam: 60 14 36 14,00 23 14,00 17,55 36,44

Türkçe cacbdAcbbdddbBa

Cevap Anh. A ABDABADDCCACCBD

Matematik baaCbdacbDBcdbC

Cevap Anh. A CBDCAABDCDBACCC

Fen Bilimleri bBacDDcAdD

Cevap Anh. A DBCDDDAACD

Sosyal Bilgiler babdbDCDdd

Cevap Anh. A CCABADCDCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 13 13

Türkçe 15 2 13 13

4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
4.3.8 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.3.2.3. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
4.3.3. Şiir okur. 1 0 1 0
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4.1.1.1.4, 4 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.1 0 1 0
4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.4 0 4 0
4.1.1.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 4 1 3 25
4.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 1 0 1 0
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar.  4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.1 1 0 100
4.1.3.1. En çok dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/ küçük sembolü kullanarak sıralar. 1 0 1 0
4.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.1.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 2 1 1 50
4.1.1.2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 2 0 2 0
4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 3 2 1 67
4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.3. Bireysel ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
4.1.1. Resmî kimlik inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2 1 1 50
4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 1 0 100
4.2.1. Sözlü, yazılı görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
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